
OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2 37 37 37 164

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Puan
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 7,06 16,36 2,97 1,68 5,07 0,42 2,32 8,41 0,22 6,39 10,13 3,86 2,52 4,00 1,52 3,20 4,05 2,18 1,77 3,27 0,95 24,94 51,29 12,12 173,540

Okul Ortalaması 12,43 5,14 11,15 2,11 1,37 1,77 2,56 2,56 1,92 13,69 6,33 12,11 4,17 2,53 3,53 6,56 2,78 5,86 3,89 1,00 3,64 45,41 21,71 39,98 268,030

KATILIMLAR

1 0 BAHAR ATALAY   17 0 17,00 2 0 2,00 2 1 1,75 23 5 21,75 9 3 8,25 10 2 9,50 5 1 4,75 68 12 65,00 384,323 1

2 0 MAHMUT SERT 11 17 8 15,00 4 0 4,00 3 3 2,25 25 4 24,00 9 1 8,75 8 3 7,25 3 2 2,50 69 21 63,75 374,550 2

3 0 OSMAN KARAKUŞ 11 17 3 16,25 5 1 4,75 7 0 7,00 17 8 15,00 10 1 9,75 10 1 9,75 5 1 4,75 71 15 67,25 373,923 3

4 0 11 15 1 14,75 2 2 1,50 23 7 21,25 9 3 8,25 9 2 8,50 6 0 6,00 64 15 60,25 371,140 4

5 0 TUĞRUL ATALAY 11 10 4 9,00 0 1 -0,25 27 1 26,75 7 4 6,00 10 0 10,00 4 1 3,75 58 11 55,25 361,800 5

6 0 OĞUZHAN UYSAL 11 16 10 13,50 5 0 5,00 24 5 22,75 4 3 3,25 9 3 8,25 6 0 6,00 64 21 58,75 355,818 6

7 0 HACER TANRIVERDİ 11 13 6 11,50 6 4 5,00 6 4 5,00 21 3 20,25 6 3 5,25 9 3 8,25 5 1 4,75 66 24 60,00 351,395 7

8 0 DERVİŞ ÖZEL 11 12 4 11,00 5 2 4,50 2 1 1,75 19 4 18,00 11 1 10,75 6 4 5,00 6 0 6,00 61 16 57,00 348,078 8

9 0 MUSTAFA ALTUNTAŞŞŞ 11 16 4 15,00 21 5 19,75 5 3 4,25 8 4 7,00 6 0 6,00 56 16 52,00 333,510 9

10 0 EMİNE DEMİR 11 17 1 16,75 1 1 0,75 2 2 1,50 17 6 15,50 7 3 6,25 8 3 7,25 4 2 3,50 56 18 51,50 321,220 10

11 0 ELİF KARAKURT   13 4 12,00 2 0 2,00 22 1 21,75 2 1 1,75 9 2 8,50 4 2 3,50 52 10 49,50 320,765 11

12 0 MİKAİL KAYGISIZ 11 17 4 16,00 2 2 1,50 21 4 20,00 1 3 0,25 8 4 7,00 4 1 3,75 53 18 48,50 309,700 13

13 0 SUİDE AKER   12 3 11,25 21 3 20,25 3 1 2,75 8 2 7,50 1 0 1,00 45 9 42,75 293,995 14

14 0 TANRIVERDİ  Ö*R   13 8 11,00 1 1 0,75 1 3 0,25 17 5 15,75 3 1 2,75 8 2 7,50 4 1 3,75 47 21 41,75 286,543 15

15 0 MERVE NUR ERDAL 11B 5 0 5,00 14 5 12,75 8 3 7,25 8 2 7,50 5 1 4,75 40 11 37,25 278,018 16

16 0 TUĞRUL KOŞ 11B 8 1 7,75 13 10 10,50 8 4 7,00 9 3 8,25 5 1 4,75 43 19 38,25 277,905 17

17 0 ŞURA DAĞ 11A 10 5 8,75 1 1 0,75 17 6 15,50 2 5 0,75 9 3 8,25 5 1 4,75 44 21 38,75 276,383 18

18 9998 YAĞIZ TUNAY 11A 18 11 15,25 2 3 1,25 4 2 3,50 11 12 8,00 7 5 5,75 7 5 5,75 4 2 3,50 53 40 43,00 274,045 19

19 0 AHMET HAKAN BOZDAĞ  19 7 17,25 8 5 6,75 6 11 3,25 11 6 9,50 7 2 6,50 4 2 3,50 55 33 46,75 273,995 20

20 0 EGİNUR  BULUT 11 13 10 10,50 2 1 1,75 12 7 10,25 5 1 4,75 7 2 6,50 5 0 5,00 44 21 38,75 270,220 21

21 0 BEYZA KOÇAKER 11A 13 1 12,75 11 8 9,00 4 3 3,25 7 4 6,00 6 0 6,00 41 16 37,00 262,268 22

22 0 HATİCE BAŞÜNAL 11 6 5 4,75 15 5 13,75 9 1 8,75 4 1 3,75 34 12 31,00 247,048 23

23 0 RUMEYSA MISIRLI 11A 1 3 0,25 1 0 1,00 13 9 10,75 2 5 0,75 11 1 10,75 6 0 6,00 34 18 29,50 245,028 24

24 0 ELİF CEYLAN   12 1 11,75 3 0 3,00 13 3 12,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 35 10 32,50 232,833 25

25 0 BETÜL GENÇER 11B 10 5 8,75 12 6 10,50 2 3 1,25 4 2 3,50 5 1 4,75 33 17 28,75 228,250 26

26 0 BERK Y YILMAZ 11 16 6 14,50 6 3 5,25 3 1 2,75 1 3 0,25 5 2 4,50 5 0 5,00 36 15 32,25 219,930 27

27 0 ASU   8 1 7,75 13 7 11,25 2 6 0,50 6 4 5,00 2 0 2,00 31 18 26,50 218,803 28

28 0 NACİYE NUR DEMİREL 11 14 4 13,00 2 0 2,00 2 2 1,50 8 12 5,00 1 3 0,25 6 5 4,75 3 3 2,25 36 29 28,75 210,188 29

29 0 GÜLSÜM ÇATALYILDIZ 11 11 2 10,50 1 0 1,00 6 7 4,25 3 5 1,75 6 4 5,00 4 1 3,75 31 19 26,25 209,513 30
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OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2 37 37 37 164

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam Puan
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 7,06 16,36 2,97 1,68 5,07 0,42 2,32 8,41 0,22 6,39 10,13 3,86 2,52 4,00 1,52 3,20 4,05 2,18 1,77 3,27 0,95 24,94 51,29 12,12 173,540

Okul Ortalaması 12,43 5,14 11,15 2,11 1,37 1,77 2,56 2,56 1,92 13,69 6,33 12,11 4,17 2,53 3,53 6,56 2,78 5,86 3,89 1,00 3,64 45,41 21,71 39,98 268,030

KATILIMLAR

30 0 BEYZA TANRIVERDİ   14 3 13,25 1 1 0,75 6 4 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 0 4,00 32 10 29,50 206,990 31

31 0 MEHMET BEYLER   11 8 9,00 1 1 0,75 1 3 0,25 6 9 3,75 2 2 1,50 6 3 5,25 4 2 3,50 31 28 24,00 201,000 32

32 0 SAFA   10 9 7,75 6 9 3,75 2 2 1,50 6 3 5,25 4 2 3,50 28 25 21,75 194,910 33

33 0 BAHAR YEŞİLYURT 11 17 11 14,25 5 8 3,00 1 5 -0,25 6 12 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 30 39 20,25 167,263 34

34 0 BEYZA BAYDEMİR   10 3 9,25 1 3 0,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 16 17 11,75 141,083 36

35 0 MİRAÇ TUĞBERK YÜKSEK11 10 6 8,50 4 0 4,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 19 12 16,00 140,020 37

36 0 İREM ERTEN 11 7 10 4,50 0 25 -6,25 4 2 3,50 1 10 -1,50 0 5 -1,25 12 52 -1,00 86,555 92

37 0 AYŞE ÖZ 11 12 18 7,50 2 9 -0,25 3 14 -0,50 0 1 -0,25 17 42 6,50
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKAN BOZDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
273,995 173,540 5 19 19 19 20

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,57 11,15 2,97

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 1,38 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 6 11 3,25 19 1,97 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 3,34 3,69 0,64

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 7 2 6,50 54 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 4 2 3,50 29 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 11 4 10,00 33 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 55 33 46,75 39 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe dA BdcDADBADBBBDBa AAbAbeCC C 

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal CcbcBcaEEBDECBebDdeaaaDcdAcEeC

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik ABBD aE  A E  Ab c D dcaDA    

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen ACB  C CAbBece AED  E         

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100

22 15 4 68

TYT Sosyal 30 14 16 47

Tarih-1 13 8 5 62

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 2 1 67
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 1 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 1 0 100
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 17 6 11 35

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 2 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 1 1 50
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 2 2 50

TYT Matematik 30 11 6 37

Matematik-1 30 11 6 37

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 1 20
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 2 0 40
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 1 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 1 1 25
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50

TYT Fen 30 11 4 37

Fizik 12 7 2 58

KUVVETLER 2 2 0 100
DİNAMİK 5 2 0 40
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
HAREKET 4 2 2 50

Kimya 12 4 2 33

PERİYODİK  TABLO 3 1 1 33
ATOMUN YAPISI 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 0 0 0
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
218,803 173,540 7 27 27 27 28

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 1 7,75 26 11,57 11,15 2,97

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 2 6 0,50 4 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 6 4 5,00 42 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 31 18 26,50 22 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe dA  C DAD A  B            C   

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Matematik ABB bCECeA E DA   dDd cCeb   C

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen Ade db C  dcbAD dDBd EbDA   C 

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 1 27

Türkçe 30 8 1 27

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100

22 4 0 18

TYT Matematik 30 13 7 43

Matematik-1 30 13 7 43

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 2 20
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 2 1 40
KOSİNÜS TEOREMİ 3 1 0 33
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 1 1 25
PERİYOT 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50

TYT Fen 30 10 10 33

Fizik 12 2 6 17

KUVVETLER 2 1 1 50
DİNAMİK 5 0 3 0
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
HAREKET 4 0 2 0

Kimya 12 6 4 50

PERİYODİK  TABLO 3 1 1 33
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 0 33

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR ATALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
384,323 173,540 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 0 17,00 57 11,57 11,15 2,97

Tarih-1 13 2 0 2,00 15 1,38 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 2 1 1,75 10 1,97 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 4 1 3,75 13 3,34 3,69 0,64

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 9 3 8,25 69 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 10 2 9,50 79 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 68 12 65,00 54 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe  C C         BD BBDABDADACB AA

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal E  E                  c   E A 

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik CdDAADCAeEDCB c DCECAACECEbBBb

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen ABDdCbEeDBCADaEbEBDEADAEAEECcB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 0 57

Türkçe 30 17 0 57

22 10 0 45
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 0 67

TYT Sosyal 30 4 1 13

Tarih-1 13 2 0 15

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 1 0 100
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 2 1 12

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 0 25
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 1 0 50

TYT Matematik 30 23 5 77

Matematik-1 30 23 5 77

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 4 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 3 2 60
KOSİNÜS TEOREMİ 3 2 1 67
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 1 0
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 5 0 100
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0

TYT Fen 30 24 6 80

Fizik 12 9 3 75

HAREKET 4 3 1 75
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
DİNAMİK 5 3 2 60
KUVVETLER 2 2 0 100

Kimya 12 10 2 83

PERİYODİK  TABLO 3 3 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 2 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BAYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
141,083 173,540 11 34 34 34 36

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 3 9,25 31 11,57 11,15 2,97

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 1,38 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 1 3 0,25 1 1,97 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 1 3 0,25 1 3,34 3,69 0,64

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 0 2 -0,50 -4 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 2 3 1,25 10 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 16 17 11,75 10 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe    a         BD  BDABD D bB Ae

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal                 c  e  B   b   

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik      c          a   c  E  b  A

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen d          eb d aB  A   A c  d

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 3 33

Türkçe 30 10 3 33

22 7 1 32
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33

TYT Sosyal 30 1 3 3

Tarih-1 13 0 0 0

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 1 3 6

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 1 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 0 1 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 1 0
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 0 0
BİRİM ÇEMBER 1 0 0 0
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 3 7 10

Fizik 12 0 2 0

HAREKET 4 0 1 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
DİNAMİK 5 0 0 0
KUVVETLER 2 0 1 0

Kimya 12 2 3 17

PERİYODİK  TABLO 3 1 1 33
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
ATOMUN YAPISI 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TANRIVERDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
206,990 173,540 8 30 30 30 31

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 3 13,25 44 11,57 11,15 2,97

Tarih-1 13 1 1 0,75 6 1,38 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 6 4 5,00 29 1,97 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 3,34 3,69 0,64

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 2 0 2,00 17 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 2 2 1,50 13 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 8 2 7,50 25 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 32 10 29,50 25 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe  C C         B BBBDeBDADAdB Ad

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal    E        a bb CAD ABa  E e 

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik              E        C      A

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen        C   Ab       A Ac E CEB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 3 47

Türkçe 30 14 3 47

22 9 1 41
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33

TYT Sosyal 30 7 5 23

Tarih-1 13 1 1 8

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 17 6 4 35

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 1 1 33
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 1 33
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 0 25
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 1 0

TYT Matematik 30 3 0 10

Matematik-1 30 3 0 10

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 0 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 0 0 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 0 0
BİRİM ÇEMBER 1 0 0 0
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 8 2 27

Fizik 12 2 0 17

HAREKET 4 0 0 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
DİNAMİK 5 1 0 20
KUVVETLER 2 1 0 50

Kimya 12 2 2 17

PERİYODİK  TABLO 3 1 2 33
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 0 0 0
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 0 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
232,833 173,540 6 24 24 24 25

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 1 11,75 39 11,57 11,15 2,97

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 1,38 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 3 0 3,00 18 1,97 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 3 0 3,00 10 3,34 3,69 0,64

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 2 3 1,25 10 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 1 3 0,25 2 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 35 10 32,50 27 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe              B B BDABD DACB Ad

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal                           EEA 

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik C D  D bB       D c AbCE EDBBA

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen  Bb  D   c bD d       ebAEEC  

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 1 40

Türkçe 30 12 1 40

22 7 0 32
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33

TYT Sosyal 30 3 0 10

Tarih-1 13 0 0 0

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 3 0 18

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 2 0 50
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 1 0 50

TYT Matematik 30 13 3 43

Matematik-1 30 13 3 43

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 1 0 25
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 1 40
KOSİNÜS TEOREMİ 3 2 0 67
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 0 1 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 7 6 23

Fizik 12 2 3 17

HAREKET 4 1 1 25
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
DİNAMİK 5 1 1 20
KUVVETLER 2 0 1 0

Kimya 12 1 3 8

PERİYODİK  TABLO 3 1 1 33
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 0 0 0
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
ATOMUN YAPISI 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 0 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
320,765 173,540 2 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 11,57 11,15 2,97

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 1,38 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 2 0 2,00 12 1,97 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 2 0 2,00 7 3,34 3,69 0,64

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 2 1 1,75 15 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 9 2 8,50 71 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 15 5 13,75 46 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 52 10 49,50 41 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe cC CC  A    aB BBBDAcDADd     

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal                           EE  

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik CdD ADCAB D   D DCECAACECE BBA

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen          cCADEEddBD ADAEcEECdB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 4 43

Türkçe 30 13 4 43

22 11 3 50
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 0 0

TYT Sosyal 30 2 0 7

Tarih-1 13 0 0 0

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 2 0 12

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 2 0 50
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik 30 22 1 73

Matematik-1 30 22 1 73

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 2 0 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 3 1 60
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 4 0 80
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 15 5 50

Fizik 12 2 1 17

HAREKET 4 0 0 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
DİNAMİK 5 0 1 0
KUVVETLER 2 2 0 100

Kimya 12 9 2 75

PERİYODİK  TABLO 3 3 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BEYLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
201,000 173,540 9 31 31 31 32

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 11,57 11,15 2,97

Tarih-1 13 1 1 0,75 6 1,38 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 1 3 0,25 1 1,97 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 2 4 1,00 3 3,34 3,69 0,64

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 2 2 1,50 13 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 6 3 5,25 44 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 31 28 24,00 20 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe Ad BC bADcADBBe B     bd  C dd

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal     B       aB   d   b a      

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik A BcaeECecbE  c   aD  e       

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen Abc       B cA AE BadEE AeEECc

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50

22 7 6 32

TYT Sosyal 30 2 4 7

Tarih-1 13 1 1 8

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 17 1 3 6

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 1 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 0 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 4 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 2 2 40
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 1 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 0 0 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0

TYT Fen 30 12 7 40

Fizik 12 2 2 17

KUVVETLER 2 1 1 50
DİNAMİK 5 0 1 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
HAREKET 4 1 0 25

Kimya 12 6 3 50

PERİYODİK  TABLO 3 1 1 33
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
194,910 173,540 10 32 32 32 33

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 11,57 11,15 2,97

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 2 2 1,50 13 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 6 3 5,25 44 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 28 25 21,75 18 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe ed BC bADcADBBe B     bd  C dd

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Matematik A BcaeECecbE  c   aD  e       

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen Abc       B cA AE BadEE AeEECc

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 9 33

Türkçe 30 10 9 33

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 2 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50

22 7 6 32

TYT Matematik 30 6 9 20

Matematik-1 30 6 9 20

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 0 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 4 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 2 2 40
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 1 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 0 0 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0

TYT Fen 30 12 7 40

Fizik 12 2 2 17

KUVVETLER 2 1 1 50
DİNAMİK 5 0 1 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
HAREKET 4 1 0 25

Kimya 12 6 3 50

PERİYODİK  TABLO 3 1 1 33
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUİDE AKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
293,995 173,540 3 13 13 13 14

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 3 11,25 38 11,57 11,15 2,97

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 3 1 2,75 23 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 8 2 7,50 63 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 12 3 11,25 38 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 45 9 42,75 36 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe A   CADADB DBBB Bec   c       

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Matematik ABB ECECAcCE D DEBCD BACD bDc 

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen ACc       B EADAE BadEE     C 

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 3 40

Türkçe 30 12 3 40

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 0 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100

22 7 3 32

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 3 1 60
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 4 0 80
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 1 1 25
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100

TYT Fen 30 12 3 40

Fizik 12 3 1 25

KUVVETLER 2 2 0 100
DİNAMİK 5 0 1 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
HAREKET 4 1 0 25

Kimya 12 8 2 67

PERİYODİK  TABLO 3 2 0 67
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TANRIVERDİ  Ö*R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
286,543 173,540 4 14 14 14 15

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 11 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 11,57 11,15 2,97

Tarih-1 13 1 1 0,75 6 1,38 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 1 3 0,25 1 1,97 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 2 4 1,00 3 3,34 3,69 0,64

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 11,27 12,11 3,86

Fizik 12 3 1 2,75 23 2,57 3,53 1,52

Kimya 12 8 2 7,50 63 5,00 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,77 3,64 0,95

TYT Fen 30 15 4 14,00 47 10,34 13,03 4,66

Toplam: 120 47 21 41,75 35 35,61 38,30 9,43

TYT Türkçe Ad BCAbADcADBBB Be    bd  C dd

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal     B       aB   d   b a      

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik ABBcEeECAcbECD D   D BACD bD  

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen ACc       B EADAE BadEE c EECE

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 8 43

Türkçe 30 13 8 43

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50

22 8 6 36

TYT Sosyal 30 2 4 7

Tarih-1 13 1 1 8

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 17 1 3 6

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 1 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik 30 17 5 57

Matematik-1 30 17 5 57

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 2 40
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 3 1 60
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 0 1 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100

TYT Fen 30 15 4 50

Fizik 12 3 1 25

KUVVETLER 2 2 0 100
DİNAMİK 5 0 1 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
HAREKET 4 1 0 25

Kimya 12 8 2 67

PERİYODİK  TABLO 3 2 0 67
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
371,140 173,540 3 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 1 14,75 49 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 2 2 1,50 9 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 2 2 1,50 5 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 9 3 8,25 69 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 9 2 8,50 71 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 64 15 60,25 50 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe    C     A   B  BBDABDADAdB AA

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal                a      B   E e 

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik CaDAAeaABEbCBEDADCECbACECEDBdd

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen ABbBCbECDBeADEE aBDEAaAEAEECEB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 1 50

Türkçe 30 15 1 50

22 9 0 41
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 0 67

TYT Sosyal 30 2 2 7

Tarih-1 13 0 0 0

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 2 2 12

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 0 25
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 1 0

TYT Matematik 30 23 7 77

Matematik-1 30 23 7 77

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 4 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 4 1 80
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 4 1 80
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0

TYT Fen 30 24 5 80

Fizik 12 9 3 75

HAREKET 4 3 1 75
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
DİNAMİK 5 4 1 80
KUVVETLER 2 1 1 50

Kimya 12 9 2 75

PERİYODİK  TABLO 3 3 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 18 7,50 25 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 2 9 -0,25 -2 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 3 14 -0,50 -3 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 5 23 -0,75 -3 4,14 3,69 0,64

Fizik 12 0 1 -0,25 -2 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 0 0 0,00 0 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 17 42 6,50 5 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe ebdBCAbeDBADBcBcBcbeAebdcaedbB

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal decEcce Ec bbcbaaebcdaDaBedEaa

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Fen b                             

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 18 40

Türkçe 30 12 18 40

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 3 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 2 0

22 9 13 41

TYT Sosyal 30 5 23 17

Tarih-1 13 2 9 15

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 2 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 2 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 1 0 100
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 1 0 100
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 17 3 14 18

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 2 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 1 1 50
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 3 25

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 12 0 1 0

KUVVETLER 2 0 1 0
DİNAMİK 5 0 0 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
HAREKET 4 0 0 0

Kimya 12 0 0 0

PERİYODİK  TABLO 3 0 0 0
ATOMUN YAPISI 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 0 0 0
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR YEŞİLYURT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
167,263 173,540 16 33 33 33 34

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 1 5 -0,25 -1 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 6 13 2,75 9 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 6 12 3,00 10 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 0 0 0,00 0 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 0 1 -0,25 -2 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 30 39 20,25 17 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe AeABCADADBeDBBeaaeacebAcA C CB

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal CccbdcdbEBbECc  ac e a     E  

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik b  D CE bc d b  E aDa e ebb bC

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen                     b    ecE  

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100

22 10 10 45

TYT Sosyal 30 6 13 20

Tarih-1 13 5 8 38

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 1 2 33
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 1 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 1 0 100
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 17 1 5 6

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 0 25

TYT Matematik 30 6 12 20

Matematik-1 30 6 12 20

ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0
BİRİM ÇEMBER 1 0 0 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 2 40
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 1 2 20
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 1 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 1 2 25
PERİYOT 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0

TYT Fen 30 1 3 3

Fizik 12 0 0 0

KUVVETLER 2 0 0 0
DİNAMİK 5 0 0 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
HAREKET 4 0 0 0

Kimya 12 0 1 0

PERİYODİK  TABLO 3 0 0 0
ATOMUN YAPISI 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 0 0 0
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK Y YILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
219,930 173,540 13 26 26 26 27

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 6 3 5,25 31 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 6 3 5,25 18 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 1 3 0,25 2 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 5 2 4,50 38 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 36 15 32,25 27 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe Ba C ceb  AE BD BBDABD DACe Ad

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal               b   dDE B aDE A 

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik                     A  E   B b

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen bdb        AD E EB cd A AE CEB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

22 12 4 55
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33

TYT Sosyal 30 6 3 20

Tarih-1 13 0 0 0

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 6 3 35

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 0 67
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 2 1 50
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 1 0 50

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 0 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 0 0
ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0

TYT Fen 30 11 5 37

Fizik 12 1 3 8

HAREKET 4 0 3 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
DİNAMİK 5 0 0 0
KUVVETLER 2 1 0 50

Kimya 12 5 2 42

PERİYODİK  TABLO 3 1 1 33
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 2 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERVİŞ ÖZEL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
348,078 173,540 7 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 4 11,00 37 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 5 2 4,50 35 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 2 1 1,75 10 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 11 1 10,75 90 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 6 4 5,00 42 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 61 16 57,00 48 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe  e C  b  A   B  BBDABD b CB Ad

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal bb E  E  ABC  b    DE         

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik C D ADdAc DCB D DCECA CE aDBdA

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen ABDeCDECDBCADdEd  DEADdcAEECEB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 4 40

Türkçe 30 12 4 40

22 9 2 41
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 1 0
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33

TYT Sosyal 30 7 3 23

Tarih-1 13 5 2 38

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 1 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 1 0 33
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 1 0 100
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 2 0 100
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 2 1 12

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 0 67
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik 30 19 4 63

Matematik-1 30 19 4 63

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 3 0 75
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 1 20
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 1 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 5 0 100
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 23 5 77

Fizik 12 11 1 92

HAREKET 4 3 1 75
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
DİNAMİK 5 5 0 100
KUVVETLER 2 2 0 100

Kimya 12 6 4 50

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 0 0 0
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 0 1 0

Biyoloji 6 6 0 100

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGİNUR  BULUT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
270,220 173,540 11 20 20 20 21

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 2 1 1,75 13 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 0 0 0,00 0 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 2 1 1,75 6 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 5 1 4,75 40 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 7 2 6,50 54 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 17 3 16,25 54 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 44 21 38,75 32 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe dddBeADADeeDBB cBdEA  e A b C 

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal Cd     E                      

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik ABcbaCEC A ECD c Ba   d eA   C

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen A BD eDC     A AEDBaEEd ABE CE

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 3 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100

22 9 6 41

TYT Sosyal 30 2 1 7

Tarih-1 13 2 1 15

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 1 0 33
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik 30 12 7 40

Matematik-1 30 12 7 40

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 2 20
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 2 1 40
KOSİNÜS TEOREMİ 3 1 1 33
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 3 0 75
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0

TYT Fen 30 17 3 57

Fizik 12 5 1 42

KUVVETLER 2 1 0 50
DİNAMİK 5 3 1 60
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
HAREKET 4 0 0 0

Kimya 12 7 2 58

PERİYODİK  TABLO 3 1 0 33
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 0 83

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE DEMİR 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
321,220 173,540 9 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 1 16,75 56 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 1 1 0,75 6 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 2 2 1,50 9 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 3 3 2,25 8 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 7 3 6,25 52 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 8 3 7,25 60 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 56 18 51,50 43 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe dA BCADADBADBB  B E   A   C C 

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal C       c    B           e Ea 

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik bdB EeECAACE DAD BCcE Aae  D C

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen ACBaE DCbbB bADAEDBc dEDABcECa

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 1 57

Türkçe 30 17 1 57

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100

22 11 0 50

TYT Sosyal 30 3 3 10

Tarih-1 13 1 1 8

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 1 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 2 2 12

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 1 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 1 25

TYT Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 1 40
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 3 1 60
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 2 0 50
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0

TYT Fen 30 19 8 63

Fizik 12 7 3 58

KUVVETLER 2 2 0 100
DİNAMİK 5 3 1 60
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
HAREKET 4 1 2 25

Kimya 12 8 3 67

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM ÇATALYILDIZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
209,513 173,540 15 29 29 29 30

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 2 10,50 35 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 1 0 1,00 8 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 0 0 0,00 0 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 3 5 1,75 15 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 6 4 5,00 42 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 31 19 26,25 22 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe eA  CdDADBADB   B  A          

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal       C                       

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik Ada   aC c a D    aDa   D    C

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen Ada   bC bBcbA dEDBcEE eAB EaE

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 2 37

Türkçe 30 11 2 37

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100

22 7 0 32

TYT Sosyal 30 1 0 3

Tarih-1 13 1 0 8

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik 30 6 7 20

Matematik-1 30 6 7 20

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 1 2 20
KOSİNÜS TEOREMİ 3 1 0 33
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 1 0 25
PERİYOT 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 0 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50

TYT Fen 30 13 10 43

Fizik 12 3 5 25

KUVVETLER 2 1 1 50
DİNAMİK 5 0 2 0
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
HAREKET 4 1 2 25

Kimya 12 6 4 50

PERİYODİK  TABLO 3 0 3 0
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HACER TANRIVERDİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
351,395 173,540 6 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 6 4 5,00 38 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 6 4 5,00 29 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 6 3 5,25 44 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 9 3 8,25 69 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 66 24 60,00 50 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe eAdB ADcDBA BBe Be eA     C C 

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal aBc BcCEEe E B  DdC   Da AdE a

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik ABeDaCEC A ECD DE CcEB CDAAD C

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen AdcDE  C DBeEADAEbBabEEDABdECE

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50

22 9 3 41

TYT Sosyal 30 12 8 40

Tarih-1 13 6 4 46

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 1 2 33
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 1 0 100
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 6 4 35

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 1 0 33
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 1 1 50
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 1 0 50
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 2 25

TYT Matematik 30 21 3 70

Matematik-1 30 21 3 70

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 1 40
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 3 1 60
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 3 0 75
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 0 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100

TYT Fen 30 20 7 67

Fizik 12 6 3 50

KUVVETLER 2 1 1 50
DİNAMİK 5 2 1 40
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
HAREKET 4 2 1 50

Kimya 12 9 3 75

PERİYODİK  TABLO 3 3 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 1 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE BAŞÜNAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
247,048 173,540 12 22 22 22 23

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 5 4,75 16 11,93 11,15 2,97

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 0 0 0,00 0 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 9 1 8,75 73 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 13 2 12,50 42 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 34 12 31,00 26 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe  b           BaBB D  Dc  d  Ad

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Matematik d  b DaABED B   D ECA CEda BBA

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen             D EEaBDEADA  EECdB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 5 20

Türkçe 30 6 5 20

22 5 2 23
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 1 0
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 15 5 50

Matematik-1 30 15 5 50

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 1 2 25
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 2 0
KOSİNÜS TEOREMİ 3 1 0 33
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 3 0 60
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 13 2 43

Fizik 12 0 0 0

HAREKET 4 0 0 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
DİNAMİK 5 0 0 0
KUVVETLER 2 0 0 0

Kimya 12 9 1 75

PERİYODİK  TABLO 3 2 0 67
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ERTEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
86,555 173,540 18 36 36 36 92

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 11,93 11,15 2,97

Matematik-1 30 0 25 -6,25 -21 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 4 2 3,50 29 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 1 10 -1,50 -13 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 5 17 0,75 3 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 12 52 -1,00 -1 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe aa bCAdAdbAdBBb B         c  c

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Matematik abb ececaccecd debcd bacd bd c

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen Acc    CDB  eadaEdbddee cb ece

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 10 23

Türkçe 30 7 10 23

22 7 8 32
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 0 0
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 1 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 1 0

TYT Matematik 30 0 25 0

Matematik-1 30 0 25 0

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 0 3 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 4 0
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 2 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 1 0
PERİYOT 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 0 5 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 1 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 0 1 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 1 0
BİRİM ÇEMBER 1 0 0 0
ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0

TYT Fen 30 5 17 17

Fizik 12 4 2 33

HAREKET 4 1 2 25
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
DİNAMİK 5 3 0 60
KUVVETLER 2 0 0 0

Kimya 12 1 10 8

PERİYODİK  TABLO 3 0 2 0
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 1 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
ATOMUN YAPISI 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT SERT 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
374,550 173,540 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 4 0 4,00 31 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 3 3 2,25 13 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 9 1 8,75 73 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 8 3 7,25 60 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 69 21 63,75 53 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe dAeBCADADBADBBccB ae  bAA C Cd

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal  BAEB           a Ccd   B  E  

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik ABBDECECAACcCDADEBC aBcCDAADaC

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen ACBDEC Cd BBEAaAEDBadE DdBdE E

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 8 57

Türkçe 30 17 8 57

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100

22 11 6 50

TYT Sosyal 30 7 3 23

Tarih-1 13 4 0 31

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 1 0 33
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 1 0 100
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 3 3 18

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 1 0 50
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 1 0 50
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 0 25

TYT Matematik 30 25 4 83

Matematik-1 30 25 4 83

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 4 1 80
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 3 1 60
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 4 0 100
PERİYOT 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100

TYT Fen 30 20 6 67

Fizik 12 9 1 75

KUVVETLER 2 2 0 100
DİNAMİK 5 4 0 80
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
HAREKET 4 2 1 50

Kimya 12 8 3 67

PERİYODİK  TABLO 3 3 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL KAYGISIZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
309,700 173,540 10 12 12 12 13

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 2 2 1,50 9 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 2 2 1,50 5 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 1 3 0,25 2 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 8 4 7,00 58 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 53 18 48,50 40 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe cC CC  A    aB BBBDAcDADdCB AA

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal               ad   D  B       

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik CdD ADCdB DCBEb D ECcACECE BBA

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen d b  b     ADEEddBDdADAc EECdB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 4 57

Türkçe 30 17 4 57

22 11 3 50
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 0 67

TYT Sosyal 30 2 2 7

Tarih-1 13 0 0 0

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 2 2 12

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 0 33
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik 30 21 4 70

Matematik-1 30 21 4 70

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 3 0 75
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 3 1 60
KOSİNÜS TEOREMİ 3 2 1 67
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 4 0 80
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 13 8 43

Fizik 12 1 3 8

HAREKET 4 0 2 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
DİNAMİK 5 0 1 0
KUVVETLER 2 1 0 50

Kimya 12 8 4 67

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ TUĞBERK YÜKSEK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
140,020 173,540 17 35 35 35 37

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 4 0 4,00 31 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 5 2 4,50 26 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 9 2 8,50 28 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 13,06 12,11 3,86

Toplam: 120 19 12 16,00 13 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe    BCc  DBADBBceBa  A    b  d 

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal C   B   E   CB ED    a B e E  

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik ba    a  e                    

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 6 33

Türkçe 30 10 6 33

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 0 0

22 8 5 36

TYT Sosyal 30 9 2 30

Tarih-1 13 4 0 31

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 1 0 100
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 17 5 2 29

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 1 0 50
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 1 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 0 25

TYT Matematik 30 0 4 0

Matematik-1 30 0 4 0

ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 0 0 0
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 0 0 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 0 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ALTUNTAŞŞŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
333,510 173,540 8 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 4 15,00 50 11,93 11,15 2,97

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 5 3 4,25 35 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 8 4 7,00 58 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 56 16 52,00 43 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe cC CC  A     B BBBDAcDADdCB Ad

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Matematik CdD AcCdB DCBEb DCECcACECE BBA

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen d b Cb C BCADEEdcBDdADAcAEECEB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 4 53

Türkçe 30 16 4 53

22 11 2 50
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 21 5 70

Matematik-1 30 21 5 70

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 3 0 75
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 3 1 60
KOSİNÜS TEOREMİ 3 2 1 67
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 5 0 100
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 19 7 63

Fizik 12 5 3 42

HAREKET 4 0 2 0
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
DİNAMİK 5 2 1 40
KUVVETLER 2 2 0 100

Kimya 12 8 4 67

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE NUR DEMİREL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
210,188 173,540 14 28 28 28 29

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 2 0 2,00 15 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 2 2 1,50 9 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 4 2 3,50 12 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 8 12 5,00 17 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 1 3 0,25 2 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 6 5 4,75 40 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 36 29 28,75 24 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe AA BCAcADBADBBe Be     c    C 

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal     B       C        b   A E a

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik ABd aadCce d D DEceDb b e    C

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen bCc   c     cADA DBdEddedBccCE

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 4 47

Türkçe 30 14 4 47

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 0 67
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50

22 8 3 36

TYT Sosyal 30 4 2 13

Tarih-1 13 2 0 15

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 17 2 2 12

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 1 0 50
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 1 25

TYT Matematik 30 8 12 27

Matematik-1 30 8 12 27

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 3 0
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 1 2 20
KOSİNÜS TEOREMİ 3 2 0 67
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 1 1 25
PERİYOT 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0

TYT Fen 30 10 11 33

Fizik 12 1 3 8

KUVVETLER 2 1 1 50
DİNAMİK 5 0 2 0
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
HAREKET 4 0 0 0

Kimya 12 6 5 50

PERİYODİK  TABLO 3 1 2 33
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN UYSAL 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
355,818 173,540 5 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 5 0 5,00 38 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 0 0 0,00 0 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 5 0 5,00 17 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 4 3 3,25 27 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 9 3 8,25 69 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 64 21 58,75 49 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe dAeBCADADBADBBccBdae  bAA C ed

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal  BAEB     D                   

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik AdBDECECAcCE DADEBCDEBAaeAADaC

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen AeB c   AbB EAaAEeBaEEEDABEECE

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100

22 10 8 45

TYT Sosyal 30 5 0 17

Tarih-1 13 5 0 38

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 1 0 33
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 1 0 100
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 1 0 100
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik 30 24 5 80

Matematik-1 30 24 5 80

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 4 1 80
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 4 0 80
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 4 0 100
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0

TYT Fen 30 19 6 63

Fizik 12 4 3 33

KUVVETLER 2 1 1 50
DİNAMİK 5 1 1 20
BAĞIL HAREKET 1 0 0 0
HAREKET 4 2 1 50

Kimya 12 9 3 75

PERİYODİK  TABLO 3 3 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 1 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN KARAKUŞ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
373,923 173,540 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 5 1 4,75 37 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 7 0 7,00 41 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 12 1 11,75 39 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 10 1 9,75 81 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 10 1 9,75 81 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 71 15 67,25 56 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe AAcB AD DBADBBeDBBbA      C C 

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal C   Bd EE  E B  D C   D  AEE  

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik AdBDdCECbACECDb Eaa  BcCDA e C

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen ACBD CbCADBBEADAEDBEEE bABdECE

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 3 57

Türkçe 30 17 3 57

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 1 67
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 0 50

22 12 2 55

TYT Sosyal 30 12 1 40

Tarih-1 13 5 1 38

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 1 0 33
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 1 0 100
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 7 0 41

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 1 0 33
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 1 0 50
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 1 0 50
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 2 0 50

TYT Matematik 30 17 8 57

Matematik-1 30 17 8 57

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 2 40
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 3 1 60
KOSİNÜS TEOREMİ 3 1 1 33
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 1 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 2 1 50
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100

TYT Fen 30 25 3 83

Fizik 12 10 1 83

KUVVETLER 2 2 0 100
DİNAMİK 5 3 1 60
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
HAREKET 4 4 0 100

Kimya 12 10 1 83

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 2 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 5 1 83

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRUL ATALAY 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
361,800 173,540 4 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 19 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 11,93 11,15 2,97

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 2,22 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 0 1 -0,25 -1 1,92 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 0 1 -0,25 -1 4,14 3,69 0,64

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 13,06 12,11 3,86

Fizik 12 7 4 6,00 50 4,06 3,53 1,52

Kimya 12 10 0 10,00 83 5,89 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,67 3,64 0,95

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 13,61 13,03 4,66

Toplam: 120 58 11 55,25 46 40,68 38,30 9,43

TYT Türkçe eAdaCAb DBADBB            C   

Cevap Anahtarı A AAABCADADBADBBBDBBEAAAAAACCBCB

TYT Sosyal                      d        

Cevap Anahtarı A CBAEBECEEBDECBAEDACDCEDBBAEEDC

TYT Matematik ABBDECECAACECD DEBCcEBACDAAD C

Cevap Anahtarı A ABBDECECAACECDADEBCDEBACDAADEC

TYT Fen ACBDdabC DBeEADAEDBE E DAB aCE

Cevap Anahtarı A ACBDECDCADBBEADAEDBEEEEDABEECE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 4 33

Türkçe 30 10 4 33

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 2 33
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 1 0

22 7 0 32

TYT Sosyal 30 0 1 0

Tarih-1 13 0 0 0

XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 0 1 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 0 0 0

TYT Matematik 30 27 1 90

Matematik-1 30 27 1 90

ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 4 0 80
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 4 1 80
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 4 0 100
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100

TYT Fen 30 21 5 70

Fizik 12 7 4 58

KUVVETLER 2 2 0 100
DİNAMİK 5 2 3 40
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
HAREKET 4 2 1 50

Kimya 12 10 0 83

PERİYODİK  TABLO 3 3 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 2 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KOÇAKER 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
262,268 173,540 3 21 21 21 22

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 4 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 1 12,75 43 9,25 11,15 2,97

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 10,81 12,11 3,86

Fizik 12 4 3 3,25 27 2,62 3,53 1,52

Kimya 12 7 4 6,00 50 7,69 5,86 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 5,06 3,64 0,95

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 15,38 13,03 4,66

Toplam: 120 41 16 37,00 31 37,06 38,30 9,43

TYT Türkçe    C            BBDABDcDACB AA

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Matematik    bAe A  b BE  c ECc CECdaBdA

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen  Bb C dbDB  Dcd EBeEADAcAEECEB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 1 43

Türkçe 30 13 1 43

22 7 0 32
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 1 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 2 0 100
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 2 0 67

TYT Matematik 30 11 8 37

Matematik-1 30 11 8 37

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 2 1 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 2 20
KOSİNÜS TEOREMİ 3 0 1 0
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 2 1 40
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 17 7 57

Fizik 12 4 3 33

HAREKET 4 1 1 25
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
DİNAMİK 5 2 2 40
KUVVETLER 2 0 0 0

Kimya 12 7 4 58

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 2 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 1 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA MISIRLI 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
245,028 173,540 4 23 23 23 24

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 4 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 3 0,25 1 9,25 11,15 2,97

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 0,42 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 1 0 1,00 6 1,75 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 2,17 3,69 0,64

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 10,81 12,11 3,86

Fizik 12 2 5 0,75 6 2,62 3,53 1,52

Kimya 12 11 1 10,75 90 7,69 5,86 2,18

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 5,06 3,64 0,95

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 15,38 13,03 4,66

Toplam: 120 34 18 29,50 25 37,06 38,30 9,43

TYT Türkçe  d C      e e                 

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal                           E   

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik C D  Dab EcaB b D ECebCE aDBBb

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen  BbadDd    bDEEEEBDEADAdAEECEB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 1 3 3

Türkçe 30 1 3 3

22 1 3 5
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 0 0 0
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 0 0

TYT Sosyal 30 1 0 3

Tarih-1 13 0 0 0

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 1 0 6

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 0 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 0 25
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik 30 13 9 43

Matematik-1 30 13 9 43

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 2 0 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 2 20
KOSİNÜS TEOREMİ 3 2 1 67
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 2 2 40
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0

TYT Fen 30 19 6 63

Fizik 12 2 5 17

HAREKET 4 1 2 25
BAĞIL HAREKET 1 0 1 0
DİNAMİK 5 1 1 20
KUVVETLER 2 0 1 0

Kimya 12 11 1 92

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 2 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA DAĞ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
276,383 173,540 1 17 17 17 18

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 4 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 9,25 11,15 2,97

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 0,42 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 1 1 0,75 4 1,75 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 1 1 0,75 3 2,17 3,69 0,64

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 10,81 12,11 3,86

Fizik 12 2 5 0,75 6 2,62 3,53 1,52

Kimya 12 9 3 8,25 69 7,69 5,86 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 5,06 3,64 0,95

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 15,38 13,03 4,66

Toplam: 120 44 21 38,75 32 37,06 38,30 9,43

TYT Türkçe  d C      e eB  BBeA D DA B Ad

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal                        a   E  

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik CbD  Da BEDaB D DCECe CECcb BA

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen  Bb dDd  e bDbdEEBDEADAbdEECEB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 5 33

Türkçe 30 10 5 33

22 6 4 27
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 1 0 100
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 0 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33

TYT Sosyal 30 1 1 3

Tarih-1 13 0 0 0

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 0 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 0 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 0 0 0
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 1 1 6

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 1 0
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 1 0 25
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik 30 17 6 57

Matematik-1 30 17 6 57

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 2 0 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 3 20
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 4 1 80
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 0 0
BİRİM ÇEMBER 1 1 0 100
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 16 9 53

Fizik 12 2 5 17

HAREKET 4 1 1 25
BAĞIL HAREKET 1 0 1 0
DİNAMİK 5 1 2 20
KUVVETLER 2 0 1 0

Kimya 12 9 3 75

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 2 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ TUNAY 9998 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
274,045 173,540 2 18 18 18 19

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 4 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 9,25 11,15 2,97

Tarih-1 13 2 3 1,25 10 0,42 1,77 0,42

Coğrafya-1 17 4 2 3,50 21 1,75 1,92 0,22

TYT Sosyal 30 6 5 4,75 16 2,17 3,69 0,64

Matematik-1 30 11 12 8,00 27 10,81 12,11 3,86

Fizik 12 7 5 5,75 48 2,62 3,53 1,52

Kimya 12 7 5 5,75 48 7,69 5,86 2,18

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 5,06 3,64 0,95

TYT Fen 30 18 12 15,00 50 15,38 13,03 4,66

Toplam: 120 53 40 43,00 36 37,06 38,30 9,43

TYT Türkçe dCBCdAcAAAAEedDeBBDABD DeCdeed

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Sosyal bb  a  B   C  Ed   D    CaE   

Cevap Anahtarı B EDBEECEBEABCBDECDCADEABCCDEEAB

TYT Matematik   DeADdcd caBcD DCc AbCEd Dd d

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen ABbaCeECacCAeEEEdBcEADcbdEECdB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

22 16 6 73
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 1 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 3 0

TYT Sosyal 30 6 5 20

Tarih-1 13 2 3 15

OSMANLI SOSYO EKONOMİK YAPISINDA DEĞİŞİKLİKLER 1 0 1 0
AVRUPA DA DÜŞÜNCE ALANINDA DEĞİŞİMLER 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DEVLETİ DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ 3 0 1 0
OSMANLI DEVLETİNDE REVİZYON 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE DÜNYA 1 0 0 0
LALE DEVRİNDEKİ YENİLİKLERİN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ 1 1 0 100
OSMANLI İLİM VE FEN GELENEĞİNDE YENİLİK ARAYIŞLARI 1 0 0 0
XVII. YY SİYASİ ORTAMINDA OSMANLI DEVLETİ 2 1 0 50
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 17 4 2 24

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 3 1 0 33
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye`deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye`deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 0 33
M.S 2 YY - M.S 15 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 4 2 1 50
M.Ö 6 YY- M.S 2 YY FELSEFENİN AYIRICI NİTELİKLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik 30 11 12 37

Matematik-1 30 11 12 37

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 2 1 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 2 20
KOSİNÜS TEOREMİ 3 3 0 100
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 1 0
PERİYOT 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. 5 1 3 20
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 1 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 1 0
BİRİM ÇEMBER 1 0 0 0
ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0

TYT Fen 30 18 12 60

Fizik 12 7 5 58

HAREKET 4 2 2 50
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
DİNAMİK 5 2 3 40
KUVVETLER 2 2 0 100

Kimya 12 7 5 58

PERİYODİK  TABLO 3 1 2 33
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 1 1 50
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 1 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL GENÇER 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
228,250 173,540 3 25 25 25 26

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 3 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 7,17 11,15 2,97

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 11,25 12,11 3,86

Fizik 12 2 3 1,25 10 5,17 3,53 1,52

Kimya 12 4 2 3,50 29 6,42 5,86 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 3,64 0,95

TYT Fen 30 11 6 9,50 32 16,33 13,03 4,66

Toplam: 120 33 17 28,75 24 34,75 38,30 9,43

TYT Türkçe  C C bc      B   BDABa D Cd Ad

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Matematik   D AeCcBEb     D ECccCE   BdA

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen  dbBC      b cEE d  A A AEECdB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 5 33

Türkçe 30 10 5 33

22 7 3 32
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 1 0 50
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 1 1 33

TYT Matematik 30 12 6 40

Matematik-1 30 12 6 40

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 1 0 25
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 0 1 0
KOSİNÜS TEOREMİ 3 2 0 67
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 1 0 100
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 2 1 40
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 11 6 37

Fizik 12 2 3 17

HAREKET 4 1 2 25
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
DİNAMİK 5 0 0 0
KUVVETLER 2 0 1 0

Kimya 12 4 2 33

PERİYODİK  TABLO 3 1 0 33
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 1 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
MODERN ATOM MODELLERİ 2 0 1 0
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 0 0 0
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR ERDAL 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
278,018 173,540 1 15 15 15 16

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 3 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 0 5,00 17 7,17 11,15 2,97

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 11,25 12,11 3,86

Fizik 12 8 3 7,25 60 5,17 3,53 1,52

Kimya 12 8 2 7,50 63 6,42 5,86 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 3,64 0,95

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 16,33 13,03 4,66

Toplam: 120 40 11 37,25 31 34,75 38,30 9,43

TYT Türkçe                  B  BDAD      

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Matematik C    Ddb EcCB   DCE c CEdEDB A

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen dBDBC EbcBCAb E EBDcADAEAEECdB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 0 17

Türkçe 30 5 0 17

22 3 0 14
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 0 0 0
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 2 0 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 2 1 40
KOSİNÜS TEOREMİ 3 1 0 33
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 0 0
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 3 1 60
SİNÜS  TEOREMİ 1 0 0 0
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 1 0 100
BİRİM ÇEMBER 1 0 0 0
ESAS ÖLÇÜ 1 1 0 100

TYT Fen 30 21 6 70

Fizik 12 8 3 67

HAREKET 4 3 1 75
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
DİNAMİK 5 2 2 40
KUVVETLER 2 2 0 100

Kimya 12 8 2 67

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 0 0 0
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 2 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF KURUMSAL DENEME-2

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRUL KOŞ 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
277,905 173,540 2 16 16 16 17

Puanı Hesaplanan: 36 36 36 94

Katılımlar: 3 37 37 37 164

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 1 7,75 26 7,17 11,15 2,97

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 11,25 12,11 3,86

Fizik 12 8 4 7,00 58 5,17 3,53 1,52

Kimya 12 9 3 8,25 69 6,42 5,86 2,18

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 3,64 0,95

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 16,33 13,03 4,66

Toplam: 120 43 19 38,25 32 34,75 38,30 9,43

TYT Türkçe  C              B  ABDAD dB   

Cevap Anahtarı B BCBCCAAAAAAEBBDBBBDABDADACBAAA

TYT Matematik C    DdbaEcCBEDcDCE cACEd  dab

Cevap Anahtarı B CEDAADCABEDCBEDADCECAACECEDBBA

TYT Fen dBDBCeEbcBCAbEEdEBDcADAEAEECdB

Cevap Anahtarı B ABDBCDECDBCADEEEEBDEADAEAEECEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 1 27

Türkçe 30 8 1 27

22 5 0 23
Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur. 2 2 0 100
Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur. 1 0 0 0
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır. 2 1 1 50
Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. 3 0 0 0

TYT Matematik 30 13 10 43

Matematik-1 30 13 10 43

DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 4 2 0 50
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 5 1 1 20
KOSİNÜS TEOREMİ 3 2 0 67
TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TRİGONOMETRİK FONK. DEĞERİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. GRAFİĞİ 1 0 1 0
PERİYOT 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONK. 5 3 1 60
SİNÜS  TEOREMİ 1 1 0 100
SİNÜS ALAN TEOREMİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİK FONK. SIRALAMA 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 1 1 0 100
TRİGONOMETRİK FONKSİYON İŞARETLERİ 1 1 0 100
AÇI ÖLÇÜLERİ 1 0 1 0
BİRİM ÇEMBER 1 0 1 0
ESAS ÖLÇÜ 1 0 1 0

TYT Fen 30 22 8 73

Fizik 12 8 4 67

HAREKET 4 3 1 75
BAĞIL HAREKET 1 1 0 100
DİNAMİK 5 2 3 40
KUVVETLER 2 2 0 100

Kimya 12 9 3 75

PERİYODİK  TABLO 3 2 1 67
GAZLARIN KİNETİĞİ 1 1 0 100
ATOM YAPISI ELEKTRON DAĞILIMI 1 1 0 100
GAZLARIN ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
MODERN ATOM MODELLERİ 2 2 0 100
YÜKSELTGENME BASAMAĞI 1 1 0 100
ELEKTRON DAĞILIMI 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
ATOMUN YAPISI 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 6 5 1 83
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