
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM) 120 655 1679 17412

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,41 9,91 22,93 1,97 1,66 1,55 1,75 1,44 1,39 1,28 1,58 0,88 2,40 1,24 2,09 0,20 0,28 0,13 12,85 5,91 11,37 1,86 2,36 1,27 1,82 2,12 1,29 2,22 1,31 1,89 51,76 27,81 44,79 248,670

Okul Ortalaması 25,63 9,88 23,16 2,09 1,58 1,70 1,87 1,20 1,57 1,23 1,27 0,92 2,66 1,25 2,34 0,00 0,00 0,00 13,50 5,22 12,20 2,01 2,22 1,46 1,80 2,08 1,28 1,84 1,08 1,57 52,63 25,78 46,20 249,040

KATILIMLAR

1 0 ERAY ÖZDİL 34 4 33,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 33 2 32,50 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 96 12 93,00 409,830 337

2 0 SEZER KAYNAK -M 38 0 38,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 25 0 25,00 6 0 6,00 4 2 3,50 6 0 6,00 95 6 93,50 407,895 369

3 0 HAVVA ÜNVER 36 4 35,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 34 4 33,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 94 15 90,25 401,883 464

4 0 MUSTAFA CESUR -M 32 7 30,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 33 5 31,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 95 21 89,75 400,165 488

5 0 BİLAL UYANIK 12 31 7 29,25 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 3 1 2,75 34 2 33,50 7 0 7,00 4 1 3,75 5 1 4,75 92 16 88,00 395,438 571

6 0 FURKAN KARA 36 3 35,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 24 1 23,75 6 0 6,00 7 0 7,00 5 1 4,75 91 8 89,00 392,258 650

7 0 BEYZA KAYALAR -M 30 10 27,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 36 2 35,50 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 89 28 82,00 378,575 946

8 0 BEYZA N TURHAN -M 34 6 32,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 29 2 28,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 85 24 79,00 364,425 1312

9 0 FURKAN OKUTAN -M 34 3 33,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 1 26,75 78 7 76,25 358,080 1520

10 0 EMİNE TAŞDELEN -MA 35 5 33,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 25 4 24,00 2 3 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 79 20 74,00 346,353 1909

11 0 APOLİ 34 6 32,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 27 3 26,25 4 3 3,25 2 5 0,75 2 2 1,50 79 27 72,25 343,458 2022

12 0 Ş OLGUN 35 4 34,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 23 2 22,50 2 1 1,75 5 2 4,50 5 0 5,00 76 11 73,25 342,883 2050

13 0 BÜŞRA GÖKBAY -M 29 7 27,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 30 3 29,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 2 3,50 75 21 69,75 336,325 2298

14 0 ERS 32 7 30,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 26 9 23,75 3 4 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 78 33 69,75 333,585 2424

15 0 MEHMET ARICI 29 8 27,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 27 4 26,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 0 1,00 72 18 67,50 327,925 2704

16 0 ŞEVVAL SERT 12 31 8 29,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 20 4 19,00 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 73 20 68,00 323,900 2909

17 0 MUSTAFA GÜNGÖR 29 10 26,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 19 1 18,75 6 0 6,00 3 2 2,50 3 1 2,75 72 18 67,50 322,700 2980

18 0 FURKİŞ DOĞAN -M 29 11 26,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 23 3 22,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 69 25 62,75 311,455 3533

19 0 LOKMAN AK 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 22 12 19,00 2 5 0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 73 39 63,25 311,060 3550

20 0 RUMEYSA SÜRÜCÜ 27 13 23,75 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 24 7 22,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 3 3 2,25 71 39 61,25 307,185 3751

21 0 MERVE DEMİRCİ 12 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 21 4 20,00 66 18 61,50 307,053 3760

22 0 AYŞENUR GÖBEKOĞLU -M 32 8 30,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 22 2 21,50 65 16 61,00 306,350 3807

23 0 GÜLSÜM DEMİREL 30 10 27,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 24 5 22,75 1 4 0,00 2 5 0,75 2 3 1,25 68 32 60,00 303,405 3991

24 0 ALİ FİDAN 31 9 28,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 13 2 12,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 65 16 61,00 299,903 4207

25 0 MS 17 3 16,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 30 10 27,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 66 34 57,50 298,813 4276

26 0 FATİH AK 29 9 26,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 23 9 20,75 3 4 2,00 3 4 2,00 3 2 2,50 68 37 58,75 297,050 4381

27 0 YAREN ŞEYDA ÖZTAŞ -M 29 8 27,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 16 8 14,00 3 4 2,00 3 4 2,00 4 1 3,75 67 28 60,00 296,920 4389

28 0 BERAT ERTEN -M 36 2 35,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 63 13 59,75 296,253 4445

29 0 ARGIN 24 4 23,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 21 5 19,75 7 0 7,00 3 3 2,25 63 17 58,75 295,908 4479
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 25,41 9,91 22,93 1,97 1,66 1,55 1,75 1,44 1,39 1,28 1,58 0,88 2,40 1,24 2,09 0,20 0,28 0,13 12,85 5,91 11,37 1,86 2,36 1,27 1,82 2,12 1,29 2,22 1,31 1,89 51,76 27,81 44,79 248,670

Okul Ortalaması 25,63 9,88 23,16 2,09 1,58 1,70 1,87 1,20 1,57 1,23 1,27 0,92 2,66 1,25 2,34 0,00 0,00 0,00 13,50 5,22 12,20 2,01 2,22 1,46 1,80 2,08 1,28 1,84 1,08 1,57 52,63 25,78 46,20 249,040

KATILIMLAR

30 0 HÜSEY İN KAYHANLAR 27 13 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 23 12 20,00 2 4 1,00 2 5 0,75 4 2 3,50 69 43 58,25 295,525 4506

31 0 ŞEYMA ŞENKAVAK 37 3 36,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 13 4 12,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 61 13 57,75 290,215 4834

32 0 YASİN NALİNCİ 28 9 25,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 19 10 16,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 64 28 57,00 290,013 4853

33 0 AYŞENUR YILDIZ 28 6 26,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 23 8 21,00 2 3 1,25 2 4 1,00 62 27 55,25 287,158 5021

34 0 ÖZGE KARASU 28 10 25,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 19 7 17,25 3 2 2,50 4 3 3,25 2 2 1,50 62 26 55,50 284,510 5177

35 0 OSMAN ORMANKAYA 24 12 21,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 22 6 20,50 4 3 3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 60 30 52,50 277,345 5661

36 0 İRFAN SARI 28 9 25,75 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 18 3 17,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 58 22 52,50 276,688 5715

37 0 A SEMA 12 30 9 27,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 15 4 14,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 59 26 52,50 273,788 5914

38 0 RAMAZAN TEKE 25 8 23,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 15 5 13,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 58 23 52,25 273,013 5962

39 0 ARZU ARI 23 10 20,50 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 22 3 21,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 56 21 50,75 273,013 5962

40 0 YIKIK 26 12 23,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 19 11 16,25 2 4 1,00 4 3 3,25 3 2 2,50 62 43 51,25 270,573 6150

41 0 UFUK GÜRBÜZ 29 10 26,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 18 6 16,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 58 31 50,25 268,308 6301

42 0 ZÜBEYDE BOYACI 30 6 28,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 5 1 4,75 58 26 51,50 266,900 6406

43 0 SALİH ELMALI -M 25 11 22,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 21 9 18,75 3 4 2,00 4 3 3,25 1 4 0,00 58 35 49,25 266,010 6469

44 0 HASAN İMİR -M 35 5 33,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 1 6,75 53 11 50,25 263,395 6643

45 0 EDA  *LDI HAN -M 31 6 29,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 52 11 49,25 259,138 6915

46 0 BARKIN ÇALMAZ -M 22 3 21,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 21 4 20,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 51 20 46,00 257,798 7010

47 0 ARİFE GÖZEL 12 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 8 2 7,50 52 15 48,25 257,695 7019

48 0 HAZAR ELÇİLİK -MC 29 5 27,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 11 4 10,00 51 16 47,00 255,083 7202

49 0 NESİBE DOĞDU 12 28 9 25,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 7 3 6,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 52 20 47,00 252,313 7395

50 0 ADL GRMZ 26 10 23,50 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 16 8 14,00 1 0 1,00 51 25 44,75 250,033 7561

51 0 PELİN OKAN 32 5 30,75 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 6 2 5,50 48 8 46,00 249,203 7620

52 0 OĞUZ HANN -M 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 13 1,75 52 26 45,50 245,598 7898

53 0 RUMEYSA BÜYÜKASLAN -M 25 6 23,50 1 0 1,00 3 1 2,75 15 0 15,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 46 14 42,50 243,580 8034

54 0 RAMAZAN SERT 30 9 27,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 9 11 6,25 2 3 1,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 52 32 44,00 242,443 8137

55 0 ZELİHA GÖZEL 12 26 11 23,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 7 6,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 50 26 43,50 241,553 8190

56 0 RZY G -M 25 8 23,00 3 0 3,00 14 6 12,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 47 18 42,50 241,155 8210

57 0 NİL 30 8 28,00 1 1 0,75 2 1 1,75 13 3 12,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 46 16 42,00 240,490 8274

58 0 BANANA MİLK -M 27 7 25,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 9 3 8,25 1 0 1,00 46 14 42,50 239,503 8336
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,41 9,91 22,93 1,97 1,66 1,55 1,75 1,44 1,39 1,28 1,58 0,88 2,40 1,24 2,09 0,20 0,28 0,13 12,85 5,91 11,37 1,86 2,36 1,27 1,82 2,12 1,29 2,22 1,31 1,89 51,76 27,81 44,79 248,670

Okul Ortalaması 25,63 9,88 23,16 2,09 1,58 1,70 1,87 1,20 1,57 1,23 1,27 0,92 2,66 1,25 2,34 0,00 0,00 0,00 13,50 5,22 12,20 2,01 2,22 1,46 1,80 2,08 1,28 1,84 1,08 1,57 52,63 25,78 46,20 249,040

KATILIMLAR

59 0 BEYZA BAYDEMİR 25 10 22,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 13 7 11,25 47 22 41,50 238,390 8403

60 0 ENES YILDIZ 26 9 23,75 3 0 3,00 12 2 11,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 14 41,50 237,558 8464

61 0 ARİFE SENA EROL 24 11 21,25 3 0 3,00 12 5 10,75 2 5 0,75 3 3 2,25 4 1 3,75 48 25 41,75 237,085 8498

62 0 MILKK 32 8 30,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 7 6 5,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 48 23 42,25 236,713 8532

63 0 GÖKALP ÇAKIR 27 11 24,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 9 12 6,00 3 4 2,00 1 3 0,25 3 3 2,25 52 41 41,75 234,905 8669

64 0 SENA 29 9 26,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 11 7 9,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 47 26 40,50 233,008 8817

65 0 FNR -M 20 13 16,75 23 8 21,00 43 21 37,75 232,100 8902

66 0 M KEMAL KORUCU 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 5 4,75 1 1 0,75 2 2 1,50 47 26 40,50 230,723 9007

67 0 ELİF -M 32 7 30,25 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 43 13 39,75 227,625 9243

68 0 GAZME -M 21 11 18,25 1 0 1,00 2 0 2,00 14 6 12,50 3 1 2,75 2 2 1,50 43 20 38,00 226,878 9305

69 0 AEYZA TEPE -M 27 12 24,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 43 16 39,00 224,830 9474

70 0 İSMAİL ÖZDEN 12 22 16 18,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 4 0,00 10 5 8,75 1 4 0,00 5 2 4,50 6 0 6,00 47 35 38,25 223,843 9574

71 0 MURAT TOKMAK -M 25 8 23,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 7 4 6,00 0 2 -0,50 42 17 37,75 223,528 9604

72 0 ÇAĞLAKK 24 10 21,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 12 16 8,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 47 40 37,00 221,965 9740

73 0 ALİ HARMANKAYA 26 10 23,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 3 6,25 1 0 1,00 41 16 37,00 220,815 9830

74 0 H HÜSEYİN AKKAYA 22 17 17,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 15 17 10,75 4 3 3,25 3 4 2,00 1 2 0,50 50 57 35,75 218,280 10033

75 0 ABDULLAH ÜZÜLMEZ -MB 25 11 22,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 3 5,25 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 42 22 36,50 217,313 10107

76 0 ELİF YILMAZ -M 27 10 24,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 40 18 35,50 215,740 10218

77 0 KEMAL HOYRAZ -M 25 11 22,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 7 8 5,00 41 22 35,50 215,643 10227

78 0 PINAR GÜNDÜZ 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 41 23 35,25 212,043 10559

79 0 NURSENA ÇELİK -M 24 13 20,75 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 40 24 34,00 210,483 10677

80 0 ŞERİFE SABAH -M 27 9 24,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 6 5 4,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 41 28 34,00 210,143 10704

81 0 MERVE CAN -M 23 12 20,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 10 8 8,00 39 26 32,50 207,805 10927

82 0 MÜCAHİT ÜRÜN -M 26 12 23,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 3 1,25 5 1 4,75 38 22 32,50 205,835 11088

83 0 MAHMUT ÖZBAHAR 16 15 12,25 4 1 3,75 15 4 14,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 26 30,50 204,993 11161

84 0 KÜBRA KİRGİL 12 22 13 18,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 8 10 5,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 41 37 31,75 203,570 11276

85 0 KADER ÇALTEPE -M 29 10 26,50 6 3 5,25 35 13 31,75 203,533 11280

86 0 FURKAN ARSLAN 12 23 8 21,00 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 7 2 6,50 36 19 31,25 202,903 11335

87 0 HAKAN FATİH KARTALLL 12 25 15 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 36 16 32,00 201,658 11462
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 25,41 9,91 22,93 1,97 1,66 1,55 1,75 1,44 1,39 1,28 1,58 0,88 2,40 1,24 2,09 0,20 0,28 0,13 12,85 5,91 11,37 1,86 2,36 1,27 1,82 2,12 1,29 2,22 1,31 1,89 51,76 27,81 44,79 248,670

Okul Ortalaması 25,63 9,88 23,16 2,09 1,58 1,70 1,87 1,20 1,57 1,23 1,27 0,92 2,66 1,25 2,34 0,00 0,00 0,00 13,50 5,22 12,20 2,01 2,22 1,46 1,80 2,08 1,28 1,84 1,08 1,57 52,63 25,78 46,20 249,040

KATILIMLAR

88 0 NECATİ KAAN SARMA 12 23 10 20,50 3 1 2,75 7 3 6,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 35 17 30,75 200,833 11527

89 0 ALİ EMRE GENÇ -M 18 6 16,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 6 1 5,75 33 10 30,50 200,300 11575

90 0 TAHA ERTÜRK 22 12 19,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 5 1,75 6 1 5,75 1 3 0,25 1 4 0,00 40 34 31,50 199,465 11652

91 0 MEHMET SERT 12 21 11 18,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 8 7 6,25 1 2 0,50 2 1 1,75 38 32 30,00 198,258 11731

92 0 BAHAR YEŞİLYURT 22 15 18,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 6 9 3,75 1 1 0,75 38 35 29,25 194,870 11976

93 0 HASAN GÖKÇAY -M 17 10 14,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 9 6 7,50 33 20 28,00 193,355 12111

94 0 ALİ YLDZ -M 27 10 24,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 33 15 29,25 193,088 12142

95 0 MUSTAFAÇORAK 12 22 12 19,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 34 22 28,50 191,305 12303

96 0 SERHAT AYHAN 26 13 22,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 32 18 27,50 187,558 12612

97 0 A MELİKE BAŞODA -M 21 18 16,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 10 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 38 43 27,25 186,298 12714

98 0 MUHAMMED DİNDAR 24 13 20,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 33 24 27,00 186,123 12725

99 0 MUHAMMED ÇAĞLAK 19 21 13,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 14 5 12,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 34 40 24,00 183,773 12930

100 0 ENES MALİK ATALAY 6 6 4,50 21 9 18,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 28 21 22,75 183,443 12961

101 0 BEYZA ERMANLI 12 22 18 17,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 5 3,75 33 37 23,75 177,463 13432

102 0 ÇAKIR -MR 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 15 5 13,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 12 21,00 174,970 13618

103 0 BÜŞRA ŞAKAYIK -M 20 13 16,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 28 20 23,00 174,253 13687

104 0 HÜSEYİN ŞİMŞEK -M 17 14 13,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 8 7 6,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 30 31 22,25 174,178 13689

105 0 ŞEVVAL ŞEN 24 12 21,00 1 3 0,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 28 19 23,25 173,583 13739

106 0 ENS KCR -M 15 11 12,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 27 18 22,50 173,293 13759

107 0 ZÜBEYDE BİLİCİ 21 12 18,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 5 8 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 30 30 22,50 172,935 13787

108 0 KEDİ ÇOCUKM 22 10 19,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 28 22 22,50 171,740 13855

109 0 MELAHAT HALTALI 20 19 15,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 30 32 22,00 170,138 13962

110 0 ESKİLLİ 23 10 20,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 27 20 22,00 169,595 14009

111 0 TND -M 16 17 11,75 2 2 1,50 8 8 6,00 2 2 1,50 28 29 20,75 168,960 14056

112 0 YAVUZ AK -M 21 19 16,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 35 19,25 161,470 14520

113 0 HALİL GÖKOĞLU -M 20 11 17,25 1 4 0,00 1 0 1,00 22 15 18,25 157,720 14700

114 0 SAMİ ŞEN 17 13 13,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 2 0,50 22 19 17,25 155,665 14800

115 0 NESLİHAN YILDIRIM -M 18 14 14,50 1 2 0,50 3 5 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 24 29 16,75 154,023 14897

116 0 MEHMET SÖZGEN -M 15 14 11,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 20 20 15,00 147,575 15171
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM) 120 655 1679 17412

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,41 9,91 22,93 1,97 1,66 1,55 1,75 1,44 1,39 1,28 1,58 0,88 2,40 1,24 2,09 0,20 0,28 0,13 12,85 5,91 11,37 1,86 2,36 1,27 1,82 2,12 1,29 2,22 1,31 1,89 51,76 27,81 44,79 248,670

Okul Ortalaması 25,63 9,88 23,16 2,09 1,58 1,70 1,87 1,20 1,57 1,23 1,27 0,92 2,66 1,25 2,34 0,00 0,00 0,00 13,50 5,22 12,20 2,01 2,22 1,46 1,80 2,08 1,28 1,84 1,08 1,57 52,63 25,78 46,20 249,040

KATILIMLAR

117 0 ÖMER SATILMIŞ 11 9 8,75 1 2 0,50 3 6 1,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 17 28 10,00 132,713 15627

118 0 MUSTAFA ARI 8 7 6,25 8 7 6,25

119 0 FATMANUR DEMİRBAŞ -M 6 15 2,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 6 24 0,00

120 0 POLAT BEY -M 11 29 3,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 5 35 -3,75 18 82 -2,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADL GRMZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,033 248,670 28 50 218 747 7561

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 16 8 14,00 35 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 51 25 44,75 37 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBaecDAB aC   eAAddDCAABBCDBCDbBCBDebE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal  bDeA  CD Deae EeCcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBaBEeeEaEbACdA CBEEA BDa  a            

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen    C                

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 2 3 40
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 8 7 32

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 1 3 20

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 8 40

Matematik-1 40 16 8 40

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 1 2 33
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FİDAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,903 248,670 12 24 62 321 4207

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 65 16 61,00 51 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDcDABaDCCebBAAdeDCAABcCDBeDABCBDAEa

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CDDBA BCDBcCEA E CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBEbB aECA      EEA  D                

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen c ECEcBa         CE 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 15 2 60

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100

Felsefe 5 3 1 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 4 2 57

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 0 1 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HARMANKAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,815 248,670 39 73 357 1026 9830

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 41 16 37,00 31 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADa BDcDdB bd eAaAAbdDCAABBCDBCDcBCBD EE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal   eB dBCD      E CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik   B   B a b  C    dEA  D   D            

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen   E                 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 10 65

Türkçe 40 26 10 65

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 2 2 40
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 1 1 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
APOLİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,458 248,670 4 11 20 134 2022

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 27 3 26,25 66 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 79 27 72,25 60 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDBDABDcdCeABdAbeDCAABBCDBCDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CbbeA aCD eCEAeEcCcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBEbBEeECA C bCBEEACBDCBEDCE    D  B  

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen cbEdEEBaebdDBa acCE 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 3 2 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 3 68

Matematik-1 40 27 3 68

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 1 1 33
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 1 0 50
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 10 40

Fizik 7 4 3 57

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARGIN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,908 248,670 15 29 76 355 4479

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 21 5 19,75 49 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 63 17 58,75 49 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCB    AB        AddDCAAdBCDBdDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal    c  BCa eCcA EcCBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBB CB   bA C  CBEE  BaC c Cc BB DDC Be

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen ADECEEBa EbDBe      

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 4 60

Türkçe 40 24 4 60

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 0 1 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 5 53

Matematik-1 40 21 5 53

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 1 0 100
Katı cisim 2 0 1 0
analitik geometri 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 3 50

Fizik 7 7 0 100

Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFE SENA EROL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,085 248,670 34 61 278 870 8498

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 48 25 41,75 35 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe adADdB DBad   D AAdADCACebABCDaBCBdBEEDe

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal                ACE       

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BB Be  Cdc  ECCC EA E e Be              

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen EdcDcadBeaA dDe EABC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Sözcükte anlam 1 0 1 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 1 2 33
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 3 0 12

Tarih-1 5 0 0 0

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 0 1 0
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 2 5 29

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU ARI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,013 248,670 23 38 122 530 5962

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 22 3 21,25 53 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 56 21 50,75 42 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCa    dB eCC  BcAbdDCAAaBaDBCDAaCBDAcE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal d DB  eCD   c    CBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBECBE ECA C dC  EACBDe  eCE  B D     

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen cc   b ae  D D   CE 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 0 1 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 3 55

Matematik-1 40 22 3 55

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 0 3 0

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 0 33

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR YILDIZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,158 248,670 19 33 95 417 5021

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 23 8 21,00 53 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 62 27 55,25 46 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe dDCaa B AB  CC  BAAbCDCAABBCcBCDABCBDAcE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal C  B   bD bCaA bbCcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBECBb ECACC bC EEA BDCBaeCa e  Da B e

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen   EdEcaaA eDca      

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 6 70

Türkçe 40 28 6 70

Söz Öbeğinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 1 0 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 7 6 28

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 2 2 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 8 58

Matematik-1 40 23 8 58

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 1 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 1 1 50
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 2 3 29

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR YEŞİLYURT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,870 248,670 44 92 445 1254 11976

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 6 9 3,75 9 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 38 35 29,25 24 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADC BcacbB bdCebe AbdDCAABeCDBeDABCBDAba

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CbDBeceCaBDea cEeCcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik   Bcb e   aA   C    b a   EbeE c  D     

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen                e  E 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 9 15

Matematik-1 40 6 9 15

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 1 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 1 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BAYDEMİR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,390 248,670 32 59 270 852 8403

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 13,76 12,20 11,37

Toplam: 120 47 22 41,50 35 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADAd Dc b   bCAeBADCAdBaABeDDBCBABbEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal D cC dD bbE  eCACE B     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCcB aCCA  EdC  bA Eae BcC             

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 2 1 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 7 33

Matematik-1 40 13 7 33

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAKK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,965 248,670 38 72 352 1014 9740

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 12 16 8,00 20 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 47 40 37,00 31 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADad  B AB DdC  ebcebDCAABBCDBeDABCBDAdE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal d   A e DcDeaA E CBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CcBa dBabE c aAC   EdCBea    dEe  DadBde

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen  cE Ecebb eD a cc   

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 1 0 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 1 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 16 30

Matematik-1 40 12 16 30

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Sayı problemleri 3 1 2 33
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Mutlak değer 1 0 1 0
örüntü problemleri 1 0 1 0
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 1 0
Çemderde açı 1 0 1 0
Katı cisim 2 1 1 50
analitik geometri 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 2 3 29

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES MALİK ATALAY 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,443 248,670 48 100 483 1342 12961

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 6 4,50 11 23,52 23,16 22,93

Matematik-1 40 21 9 18,75 47 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 28 21 22,75 19 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CaADbB        cCAeec                    

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Matematik BBCcBbEeCACbEaCCbEABEDCCBcCBce          

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen bdbbb E   e         

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 6 15

Türkçe 40 6 6 15

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 2 1 40
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 0 0 0
Paragrafta ana düşünce 3 0 0 0
Paragrafta anlam 5 0 0 0
Paragrafta Yapı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 0 0 0

TYT Matematik 40 21 9 53

Matematik-1 40 21 9 53

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Sayı problemleri 3 1 2 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 1 5 14

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 0 1 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0
Nükleik asitler 1 0 0 0
Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YILDIZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,558 248,670 33 60 275 863 8464

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 45 14 41,50 35 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCeBDcDdB bdCC  AAdCD AABcCD CDABCBDbbE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal                  CBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBE     CA C b  EEb  D     E          

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen AcEdE  a         C  

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 1 0 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 3 0 12

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 2 30

Matematik-1 40 12 2 30

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 3 2 43

Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY ÖZDİL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
409,830 248,670 1 1 4 27 337

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 33 2 32,50 81 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 96 12 93,00 78 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADABBDBDC ADDdAABADCACeCA CDDBCBABEaDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBAeaBD  Cc  bCACE c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEECCA  ECCC EA EDCCBeCBdBBEEDC DBCB

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen ECADEBEBDCAEdDDEEABC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 4 85

Türkçe 40 34 4 85

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 4 0 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 2 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 33 2 83

Matematik-1 40 33 2 83

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 1 0 100
Katı cisim 2 2 0 100

TYT Fen 20 19 1 95

Fizik 7 7 0 100

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Canlılar alemi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERS 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,585 248,670 6 14 28 165 2424

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 26 9 23,75 59 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 78 33 69,75 58 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADdBBDBDCCADbCAbBdDCAdB AeCDDBCBABEcDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBA aB eACEA eeACdcc     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik eBCBBEdCCAbcEb CcEAaEDCCBeCBEB E D  DBCa

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen aCccEaEBaacEeDDEEdaC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 0 67
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 10 7 40

Tarih-1 5 3 1 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 0 1 0
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 26 9 65

Matematik-1 40 26 9 65

Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 1 67
Sayı problemleri 3 1 2 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 1 0 100
Katı cisim 2 1 1 50

TYT Fen 20 10 10 50

Fizik 7 3 4 43

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlılar alemi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESKİLLİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,595 248,670 53 110 510 1402 14009

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 6,32 6,53 6,04

Toplam: 120 27 20 22,00 18 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CaADA B     c DCAddcDaACeCABCDDBCBbBEaDc

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal  ee  eD  bcc bCeCEbc     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 4 10 16

Tarih-1 5 0 2 0

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH AK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,050 248,670 14 26 71 342 4381

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 23 9 20,75 52 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 68 37 58,75 49 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADeBBDB bdA cCAeaADdAeBCABCDDBCBdBEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal bBcCadD   ae eCACcbB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik dBCBBEEbbA  EbCCAEA EDCCceC a BE Da D Ca

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen daAeEdEBcacEeDccE BC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 9 58

Matematik-1 40 23 9 58

Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 2 0 67
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 1 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 1 1 50

TYT Fen 20 9 10 45

Fizik 7 3 4 43

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KARA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
392,258 248,670 3 6 10 50 650

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 24 1 23,75 59 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 91 8 89,00 74 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDcDCCADDdAABADCAdBCABCDDBCBA EEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal  BAC BDdAdEAA CACE c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBB aCCA  ECCCAEA E CCB CBE B     D   

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen EC DEBEBDCAECDeEEABC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 3 90

Türkçe 40 36 3 90

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 0 86

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 3 0 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 1 60

Matematik-1 40 24 1 60

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 2 0 67
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 18 1 90

Fizik 7 6 0 86

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 1 0 100
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKALP ÇAKIR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,905 248,670 36 63 294 889 8669

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 9 12 6,00 15 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 52 41 41,75 35 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADAB eceCde aCAbBdbCACeCABCDDBCBbBEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DecCaaD dCcA cCeCE B     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCeB dbC  bbb ac  a DCdBc            eB

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen bCbDcaEBea c  cdEcBC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 11 68

Türkçe 40 27 11 68

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 9 8 36

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 12 23

Matematik-1 40 9 12 23

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Sayı problemleri 3 1 2 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 1 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 1 1 50

TYT Fen 20 7 10 35

Fizik 7 3 4 43

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM DEMİREL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,405 248,670 11 23 58 304 3991

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 24 5 22,75 57 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 68 32 60,00 50 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBbBDABDDdbeAeAAdCDbAABBCDBebABCBDAEa

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal db B  adD DCaA E CBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CdBBECBE  CA   CC EbA BDCBEeC dBB DDC  e

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen  cdbE aacEeDdeBebC c

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 9 5 36

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 3 1 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 5 60

Matematik-1 40 24 5 60

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 1 0 100
Katı cisim 2 0 1 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 1 4 14

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
H HÜSEYİN AKKAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,280 248,670 40 74 365 1042 10033

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 15 17 10,75 27 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 50 57 35,75 30 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CedDeBBcacCaA cbebedcCACBCABCDeBCBbBEaDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal cecdDBDacbce cecCEce     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BaCeBEdCbAaaEb e bb EDa Bee  eBEED  beCc

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen cCdDEBcBeaAceDe  d C

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 17 55

Türkçe 40 22 17 55

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 5 14 20

Tarih-1 5 1 4 20

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 17 38

Matematik-1 40 15 17 38

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 1 67
Sayı problemleri 3 0 2 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 1 0
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 1 1 50

TYT Fen 20 8 9 40

Fizik 7 4 3 57

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA ÜNVER 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
401,883 248,670 2 3 7 32 464

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 34 4 33,00 83 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 94 15 90,25 75 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDcDCCADDdAABADCAeBaABCDDBCBABEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal Dec       aA eCACE B     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEECCACcEbCCAEABEDCCBDCBcBBEaD  DBCB

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen ECADEeEBeCAEeDDEEABC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 4 90

Türkçe 40 36 4 90

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 1 2 20

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 34 4 85

Matematik-1 40 34 4 85

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Sayı problemleri 3 2 1 67
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 1 0 100
Katı cisim 2 2 0 100

TYT Fen 20 17 3 85

Fizik 7 6 1 86

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Canlılar alemi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEY İN KAYHANLAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,525 248,670 16 30 77 360 4506

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 23 12 20,00 50 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 69 43 58,25 49 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADacBDcDABebCCeABdAedbCAABeCcBCDABCBDAdE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CaDeA BCDdeCcA EcCBe     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBECBd ECA Cdbe dEdCBDCBEeCEdBB Deaa d

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen cabdEE aeEeDceaeECEA

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 12 58

Matematik-1 40 23 12 58

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Sayı problemleri 3 1 1 33
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 1 0
Çemderde açı 1 0 1 0
Katı cisim 2 0 2 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 11 40

Fizik 7 2 4 29

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 5 29

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 1 0
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN SARI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,688 248,670 22 36 113 503 5715

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 18 3 17,25 43 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 58 22 52,50 44 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADaBBDc AB bCd AaAAbCbCAABeCDBCDABCBDAEa

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal C DBA eCDdeCaA   CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik C BB CBEDECA C bC  EAC DC de      D     

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen e b  c ae  D     C  

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 2 2 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 3 45

Matematik-1 40 18 3 45

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 2 0 67
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 3 0

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEDİ ÇOCUKM 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,740 248,670 51 108 505 1392 13855

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 28 22 22,50 19 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe A C     AB Ddb eccAdCDCAABBCbcCDABCBDAca

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CbDe  ebDd     b CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik   B                 b                 c 

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen ebc                 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 5 7 20

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 1 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 3 0

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
LOKMAN AK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,060 248,670 9 19 48 259 3550

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 22 12 19,00 48 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 73 39 63,25 53 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADAaBbBDCeADedAbBADCACBCABCDcBCBABEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DeACaaDcAbEAA  ACEec     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEabCA abbCC EAaEaCCBeC cdBcED  DBb 

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen bacDcdEceaeEeDDdbbBC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 12 55

Matematik-1 40 22 12 55

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Sayı problemleri 3 1 1 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 1 0 100
Katı cisim 2 0 1 0

TYT Fen 20 7 13 35

Fizik 7 2 5 29

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 2 5 29

Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlılar alemi 1 1 0 100
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT ÖZBAHAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,993 248,670 42 83 412 1174 11161

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 37 26 30,50 25 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADAB        DdAeaeDeAde ABCDeaCBccaaab

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal                ACEbB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEECbACb  CC EA aD    b             

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen EbAad d  a    b     

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 15 40

Türkçe 40 16 15 40

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 1 1 33
Paragrafta anlam 5 2 3 40
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 3 4 43

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 4 38

Matematik-1 40 15 4 38

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Sayı problemleri 3 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 2 4 29

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ARICI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,925 248,670 7 15 33 185 2704

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 27 4 26,00 65 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 72 18 67,50 56 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADABBDBaee D dA eADCACBCABCDDcCBABEcDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal  BA  eD      DCACE c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEECCAC EbCC EAcEDCCBeCBEB   D  bB  

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen ECc  aEBDab CD  E   

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 8 2 32

Tarih-1 5 2 0 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 4 68

Matematik-1 40 27 4 68

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 1 0
analitik geometri 1 1 0 100
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 4 40

Fizik 7 3 2 43

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 1 0 100
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELAHAT HALTALI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,138 248,670 52 109 509 1400 13962

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 13,76 12,20 11,37

Toplam: 120 30 32 22,00 18 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCdBDceed bCbabcdAeecCAbdBCeBCDABCBDdEa

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal daeBcAeCDcbeEAAbbCcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik   d   B   e                             

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 2 3 40
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 2 3 40
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 1 4 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MILKK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,713 248,670 35 62 283 875 8532

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 48 23 42,25 35 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADABBDBDCCADbdAdBdDCAdBCABCDDBCBbBEEDe

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DB dDBDc b      C  c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B   B Eba  a b   E  bDC B    a          

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen  aeD B   a  a   b  C

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 2 3 40
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 3 1 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Sayı problemleri 3 1 1 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 2 2 29

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MS 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,813 248,670 13 25 67 331 4276

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 3 16,25 41 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 30 10 27,50 69 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 66 34 57,50 48 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CdADABB c      CA BdDCA BCABC           

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal bcAdDBDcACEAADCACEbc     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBcaCCACeEdCCAEABEDCCBDCcaBBEdDCaDcCa

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen daccEaEdbaedeDedEbaC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 3 43

Türkçe 40 17 3 43

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 1 0 20
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 1 0 14

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 30 10 75

Matematik-1 40 30 10 75

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Sayı problemleri 3 2 1 67
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 1 0 100
dairede alan 1 0 1 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 1 1 50

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 2 5 29

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 1 6 14

Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÇAĞLAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,773 248,670 47 99 482 1340 12930

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 0 6 -1,50 -8 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 34 40 24,00 20 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe aebDABdDcaCecDbdAbaAbCdCBCAdCDedCBbBacDd

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal       b  bc   b eb       

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCeB ECCA  Eb C  b EDC Be            e 

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen cd Db cebee         

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Sözcükte anlam 1 0 1 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 2 3 40
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 0 6 0

Tarih-1 5 0 0 0

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 1 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 8 5

Fizik 7 1 4 14

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DİNDAR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,123 248,670 46 98 476 1321 12725

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 33 24 27,00 23 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CcADbBece  dc DCdcecDCACeCABCDDBCBABdEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal eBcCeBDc C     ACdeB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B          a     a                      

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen cb       a          

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 2 0

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 7 6,25 16 23,52 23,16 22,93

Toplam: 120 8 7 6,25 5 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADABB c be aDbAb                      

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 7 20

Türkçe 40 8 7 20

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 0 0 0
Paragrafta yapı 2 0 0 0
Paragrafta ana düşünce 3 0 0 0
Paragrafta anlam 5 0 0 0
Paragrafta Yapı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÜNGÖR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,700 248,670 8 17 38 208 2980

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 72 18 67,50 56 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDcDABDbda eaAAdCbCAABeCDBCDABCBDAdE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal C cBA BC cDCcA EbCBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBaCB  ECA CACC  E C  CB  C   B       

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen  DECEEBC aCD bBb CE 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 1 48

Matematik-1 40 19 1 48

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 2 0 67
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 3 60

Fizik 7 6 0 86

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 1 0 100
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,490 248,670 31 57 263 837 8274

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 46 16 42,00 35 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDc AB DCedcBAAbdDCAABBCbBCbABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal  a B           E Cc      

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik C BeECB  bCA C  C  EA      De     D     

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen ec                b 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 3 2 12

Tarih-1 5 1 1 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 3 33

Matematik-1 40 13 3 33

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 0 1 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 2 0

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SATILMIŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,713 248,670 55 117 540 1473 15627

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 17 28 10,00 8 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCceDcDbBaDCbaAeAAb                    

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal  baB                     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBaa d a  beC                           

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen bbaeaEdaeabD    a   

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 9 28

Türkçe 40 11 9 28

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 2 1 40
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 0 0 0
Paragrafta yapı 2 0 0 0
Paragrafta ana düşünce 3 0 0 0
Paragrafta Yapı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 0 0 0

TYT Sosyal 25 1 2 4

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 1 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Mutlak değer 1 0 1 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 11 10

Fizik 7 1 6 14

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ORMANKAYA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,345 248,670 21 35 110 492 5661

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 22 6 20,50 51 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 60 30 52,50 44 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe C ADABBDBcbC   CAbecDCAaeCABCDeeCBAcbEDd

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal beAeaaD  Cc   CACd B     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCaBcECCA DE CC EABEDCaBeCdE        Bb 

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen EbcDEaEB    eD   b C

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 4 3 57

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 1 4 20

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 6 55

Matematik-1 40 22 6 55

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 2 0 67
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 1 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 1 0 100
Katı cisim 2 0 1 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 4 3 57

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 2 1 29

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE KARASU 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,510 248,670 20 34 99 436 5177

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 19 7 17,25 43 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 62 26 55,50 46 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDc ABeaCd bBdAbebCAABBCDBCDABCBDAaE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal C DB  e a        CBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik C BBEeBE ECA CcebBEdAa DC EeC E   D     

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen  a eEEBCcEdDBe  cCEc

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 6 2 24

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 7 48

Matematik-1 40 19 7 48

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 1 1 33
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 1 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 3 2 43

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN OKAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,203 248,670 29 51 221 758 7620

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 13,76 12,20 11,37

Toplam: 120 48 8 46,00 38 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDB  C eDCAeeADCACeCABCDDcCBABEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBA DBD   E  DCeC        

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B CBB dbCA                              

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 5 80

Türkçe 40 32 5 80

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 10 1 40

Tarih-1 5 4 0 80

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR GÜNDÜZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,043 248,670 41 78 386 1098 10559

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 13,76 12,20 11,37

Toplam: 120 41 23 35,25 29 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe AcCdBDabbBDcCCeAadcdCDCAABBCDBeDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CaDBdABCacDeEcdEDCdA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik C d   a   b                             

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 0 2 0

Felsefe 5 2 3 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN SERT 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,443 248,670 30 54 252 816 8137

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 9 11 6,25 16 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 52 32 44,00 37 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADeBBDB dBaDCCeABdebdDCAABBCDBCDABCBDAEc

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CbDaA     DbEc E CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik  cBB CB        decbEbC Da cD b    D  a e

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen  DbdE daAdeDB    e  

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 11 23

Matematik-1 40 9 11 23

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 2 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 2 3 29

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN TEKE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,013 248,670 23 38 122 530 5962

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 58 23 52,25 44 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe aeADAB  e     DCAbadDCAdBCABCDDBCBABEaDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBACaeD  CEc  CACEaB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBC BE CCA  EC    e ED    C  B ad   Dab 

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen    acBE eaA eD aE  C

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Sözcükte anlam 1 0 1 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 0 1 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 2 2 29

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA SÜRÜCÜ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,185 248,670 10 20 54 274 3751

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 24 7 22,25 56 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 71 39 61,25 51 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDBbbCAebCAdBdbCAdeaABCDDBCBcBdEDc

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBACaBDB CaAecCACEeB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBaECC b EbCCeEABEDCCBDCdaB Ed   D   

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen cdecdcEBeaedeDeEEdaC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 1 2 33
Paragrafta anlam 5 2 3 40
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 4 1 80

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 7 60

Matematik-1 40 24 7 60

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 2 1 67
Sayı problemleri 3 1 1 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 1 6 14

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 2 5 29

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
Ş OLGUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,883 248,670 5 12 21 136 2050

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 23 2 22,50 56 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 76 11 73,25 61 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDBDCeAD dAbBADCACBCABCDDBCBABaEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal  BA       aA   ACE c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BcCBBEECCA  ECCC E B      C EB  dDC DBC 

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen     cBEBeCAaCDDEEAB 

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 6 2 24

Tarih-1 5 2 0 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 2 58

Matematik-1 40 23 2 58

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 1 0 100
Katı cisim 2 1 0 50

TYT Fen 20 12 3 60

Fizik 7 2 1 29

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 1 0 100
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

Canlılar alemi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ ŞEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,665 248,670 54 114 525 1444 14800

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 22 19 17,25 14 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe a ADABB       D AecAbeAecdABCDDaCc BacDd

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal  eAda  d        C        

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik                       CC                

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen Eed                 

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 13 43

Türkçe 40 17 13 43

Sözcükte anlam 1 0 1 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 0 2 0
Paragrafta ana düşünce 3 1 2 33
Paragrafta anlam 5 1 3 20
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 2 4 8

Tarih-1 5 1 3 20

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 1 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Dört İşlem 1 0 0 0
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,008 248,670 37 64 302 905 8817

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 47 26 40,50 34 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADaBBDcDAB bdbCABAAdCDCAABeCD CDABCBDAbb

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal    e             CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CdBBECB abbA      EaA  De  De           

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen  ab d  aA eDc BecCE 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 2 2 8

Tarih-1 5 0 1 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 7 28

Matematik-1 40 11 7 28

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 2 0
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 0 1 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 0 3 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT AYHAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,558 248,670 45 96 469 1308 12612

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 13,76 12,20 11,37

Toplam: 120 32 18 27,50 23 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDcabBb CddddAAbdDCAABBdDBCDbBCBDAcE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal aDeBA a          CeA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik a B                                     

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Köklü sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞEN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,583 248,670 49 105 499 1383 13739

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 6,32 6,53 6,04

Toplam: 120 28 19 23,25 19 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CcADABaeB d A bCdAeeDCACaCABeDD CBbBaEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal eBd ecDB C      e ba     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 4 7 16

Tarih-1 5 1 3 20

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ŞENKAVAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,215 248,670 17 31 86 394 4834

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 61 13 57,75 48 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDBDddDDCCCABdAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal  bbBAAB D  bEA E CB      

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik C B aCB  ECA    C E AedDC c C           

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen     b  a   D     e  

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 2 1 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 1 0
Yaş problemleri 1 0 1 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 1 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ERTÜRK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,465 248,670 43 90 436 1230 11652

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 40 34 31,50 26 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCde   de Dd  ABdAeCDCAbBeaDBCDAcCBDcEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal Ca Bc dbDceeE  EcCeA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CeBB      b  a   a d                    

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen ADECaEBae eD  ebdCb 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 1 2 33
Paragrafta Yapı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 1 2 20

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 8 40

Fizik 7 6 1 86

Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 1 0
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK GÜRBÜZ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,308 248,670 26 41 135 582 6301

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 18 6 16,50 41 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 58 31 50,25 42 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCeBDBeABeadC ABdAbCDCAbBBCDBCDABCBDAba

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal da Bcb  DB       C A     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBB CBE ECAC  a  EbAC bCdceCE    D     

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen ccEaEcea cdDaeB dCE 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 2 0 100

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 6 45

Matematik-1 40 18 6 45

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 11 30

Fizik 7 2 5 29

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN NALİNCİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,013 248,670 18 32 88 396 4853

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 19 10 16,50 41 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 64 28 57,00 48 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADABBDBDCeAabCA aADCACeCbBCbDBCB Bb DA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal bBACDBDBACae edACEaB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BdCBBEECCA  bCb  EA  bCbBeC aB E D  Ddec

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen E  c     Cc eD E    

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 4 0 80
Paragrafta Yapı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 4 1 80

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 10 48

Matematik-1 40 19 10 48

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 0 1 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 1 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 1 1 14

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YIKIK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,573 248,670 25 40 130 560 6150

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 19 11 16,25 41 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 62 43 51,25 43 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADABBbeDdd  bdAeaADaAdBCABCDDBCBABbEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal bdACbeDBAbce beACbcB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCc  ECbA eECCCcaABcaCCBbCBEc b     e B

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen EC accaBDacEdDcE dBC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 19 11 48

Matematik-1 40 19 11 48

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Sayı problemleri 3 1 2 33
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 1 0 50

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 2 4 29

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE BİLİCİ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,935 248,670 50 107 503 1388 13787

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 30 30 22,50 19 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe ADa aDc A  bCC ABeAdeDCAABB  BbDAdCBDdaa

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal    e debD D a    Cce     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik   c  eB aaCAe  C  a   B d  e            

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen   c              Cbc

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 0 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 3 3 43

TYT Sosyal 25 3 7 12

Tarih-1 5 0 1 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 1 1 20

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 2 0
Rutin olmayan problemler 3 0 3 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 1 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE BOYACI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,900 248,670 27 42 140 595 6406

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 56 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 23,52 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,42 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,96 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 13,76 12,20 11,37

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,64 1,46 1,27

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,19 1,28 1,29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,53 1,57 1,89

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 4,35 4,30 4,45

Toplam: 120 58 26 51,50 43 46,38 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADdBBDc C e DCA aADCAaBCABCDDBCBbBEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DeAeaeDBcC     ACEDc     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik Be aBE Cbe  E     A E C Be          D   

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen Ed DcaE eecbeDeEEABC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 6 75

Türkçe 40 30 6 75

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 3 3 43

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 1 5 14

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
A MELİKE BAŞODA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,298 248,670 34 97 474 1317 12714

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 3 10 0,50 1 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 38 43 27,25 23 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADaBaaebdBaDd dbedAdCDCAABeCDBebABCBDdEa

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CbbBA BCDceCceeE CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik aeBc Ce   b       bEb     b  c c        

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen ebE   Be  d c e ECb 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 1 4 20

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 10 8

Matematik-1 40 3 10 8

Köklü sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 2 2 29

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 0 3 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 1 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AEYZA TEPE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,830 248,670 22 69 338 982 9474

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 43 16 39,00 33 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CBAcABBDBa bAbDdAdaeDeAdBCABCDDBCBbBbEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBedaBD ACEd DCACE B     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B                       B               

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen          C          

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE GENÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,300 248,670 31 89 432 1219 11575

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 33 10 30,50 25 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADaeBDc AB  C    AAeeDCAA       AB  DcEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal C  BAbeCDB     E CeA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik   B  CB   dA          B C               

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 6 45

Türkçe 40 18 6 45

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 1 2 20
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 1 0 33
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 3 0 43

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 1 15

Matematik-1 40 6 1 15

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YLDZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,088 248,670 33 94 452 1270 12142

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 33 15 29,25 24 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDc ABb CddddA bdDCAABBdDBCDABCBDAcE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal aDeBA a          CeA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik a B                                     

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Köklü sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR GÖBEKOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,350 248,670 8 22 56 279 3807

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 22 2 21,50 54 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 65 16 61,00 51 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADABBDBDCCADDdAABbDCAeBCABCDDceBABbEDb

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBA aBDB dEA beACEac     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEECCA  EbCCA A d CCB C EBB         

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 1 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 22 2 55

Matematik-1 40 22 2 55

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Sayı problemleri 3 2 0 67
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BANANA MİLK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,503 248,670 18 58 267 845 8336

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 46 14 42,50 35 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDB AB b bd aAd CDCAA BCDeCDABCBDeEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal  D Bd BCDcbeE    CBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik  BBBdC    dA      EbA  DC               

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen            D        

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 7 68

Türkçe 40 27 7 68

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafta anlam 5 3 1 60
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 1 2 20

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 3 23

Matematik-1 40 9 3 23

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARKIN ÇALMAZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,798 248,670 14 46 173 672 7010

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 3 21,25 53 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 51 20 46,00 38 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe aBADAB              DCACBCABCDDBCBA EaDb

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBc a D  da   CAC  c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBE CC    bC  EA EcC eeCBEBBE D  D   

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen    acac  a     dEcaC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 3 55

Türkçe 40 22 3 55

Sözcükte anlam 1 0 1 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 0 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 0 86

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 2 2 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 4 53

Matematik-1 40 21 4 53

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 0 4 0

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ERTEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,253 248,670 10 28 75 349 4445

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 13 6 11,50 29 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 63 13 59,75 50 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDBDC ADDCA BADCAdBCABCDDBCBcBEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBAC BDBAbbA eCACE c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCcB aCC  a bCb cA EDC BD              

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen          a         C

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 36 2 90

Türkçe 40 36 2 90

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 13 4 52

Tarih-1 5 4 0 80

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 6 33

Matematik-1 40 13 6 33

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Sayı problemleri 3 1 1 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KAYALAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,575 248,670 3 7 11 65 946

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 36 2 35,50 89 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 89 28 82,00 68 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBccDCdAebCAbaADCACeCABCDDBCBABbEDd

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DeeCbBDc CEdAbeACEec     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEECCAC ECCCeEABdDCCBDCBEB EEDCCDBCB

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen cdcDcBEBDeAEeDaEEABC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 36 2 90

Matematik-1 40 36 2 90

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 1 67
Sayı problemleri 3 1 1 33
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 1 0 100
dairede alan 1 1 0 100
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 1 0 100
Katı cisim 2 2 0 100

TYT Fen 20 13 7 65

Fizik 7 3 4 43

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA N TURHAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,425 248,670 4 8 13 88 1312

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 29 2 28,50 71 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 85 24 79,00 66 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDBeCCADbCAAadDCAeBCABCDDBCBABEEDe

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DecCaeD ACb eceACEac     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEECCA e CCCAEA EcCCBDCBE BE DC D   

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen bCAeEaEBbCAEeDDEEdBC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 29 2 73

Matematik-1 40 29 2 73

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Sayı problemleri 3 2 1 67
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 14 6 70

Fizik 7 4 3 57

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlılar alemi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA GÖKBAY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,325 248,670 6 13 25 156 2298

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 30 3 29,25 73 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 75 21 69,75 58 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDc AB bdC  BdAddDCAABBCeBCDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal  a B      cCEc   CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBECBEeECACC CC EEACBDCBEeCEE B D   dC

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen Ac CEbBCe eDBaBecCEA

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 7 73

Türkçe 40 29 7 73

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 1 1 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 30 3 75

Matematik-1 40 30 3 75

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 1 1 33
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 1 0 50
analitik geometri 1 0 1 0

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 4 2 57

Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ŞAKAYIK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,253 248,670 35 103 497 1381 13687

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 28 20 23,00 19 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe C A ABBDc C deceA BdDdAec A CDDBCdedcEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBA  Bba  c     C  c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik d      d         E      dDC             

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 1 1 33
Paragrafta anlam 5 1 3 20
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 5 4 20

Tarih-1 5 3 0 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 0 2 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA  *LDI HAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,138 248,670 13 45 166 659 6915

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 52 11 49,25 41 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CeAeABBDBDC   DCAABADCACBdbBeDDBCBABEEDd

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal cBAacBDBACaAAbCACEDB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCB                E                   

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen       E             

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 0 13

Matematik-1 40 5 0 13

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,625 248,670 20 67 324 958 9243

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 43 13 39,75 33 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADABBDBDbdADDdAbBcDCACBCABCDDBCBABb DA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal bB dDBD Ab   e eCE B     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B           EbC                         

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 2 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILMAZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,740 248,670 24 76 373 1062 10218

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 40 18 35,50 30 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CeADABBDBDe c bCAbBADCAdBCAaCDD CBABdcDe

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal  BACaBD A b  bC    c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B     EC    a    E   De Bb              

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen          a          

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 2 3 40
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 3 1 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Sayı problemleri 3 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENS KCR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,293 248,670 37 106 501 1386 13759

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 27 18 22,50 19 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe AcCe    AB Dd   ddAdCDaAAa      ABCBDdcb

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal Ca BAbeCDB     E CeA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik C BB                   b                

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen b  e                

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 11 38

Türkçe 40 15 11 38

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 1 0 33
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 3 1 43

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR DEMİRBAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 15 2,25 6 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 0 9 -2,25 -11 6,53 6,53 6,04

Toplam: 120 6 24 0,00 0 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe e b  ecbA D dad c Ac bd         ABC acb 

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal d e d eb        aeee     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 15 15

Türkçe 40 6 15 15

Söz Öbeğinde Anlam 2 0 1 0
Cümlede Anlam 5 1 0 20
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 1 1 20
Paragrafta yapı 2 0 2 0
Paragrafta ana düşünce 3 0 0 0
Paragrafta Yapı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 2 2 29

TYT Sosyal 25 0 9 0

Tarih-1 5 0 3 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FNR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,100 248,670 19 65 306 916 8902

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 22,28 23,16 22,93

Matematik-1 40 23 8 21,00 53 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 43 21 37,75 31 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CdADdBe a     eCeAaAbCbCBCA CDDBCBdBbaDe

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Matematik BBCBBEECbA cEeCC cAcED  BDC EdBE D  Dd d

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 2 2 40
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Matematik 40 23 8 58

Matematik-1 40 23 8 58

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Sayı problemleri 3 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN OKUTAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,080 248,670 5 9 14 102 1520

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 27 1 26,75 67 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 78 7 76,25 64 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDe C  aDCAbBADCACBCABCDDBCBABEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBACDBedACEAbDCACEDB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEEC ACDECCCAEABEDCCBDCBc           

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 3 85

Türkçe 40 34 3 85

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 5 0 100

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 0 2 0
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 27 1 68

Matematik-1 40 27 1 68

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Sayı problemleri 3 3 0 100
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKİŞ DOĞAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,455 248,670 7 18 47 257 3533

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 69 25 62,75 52 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCdBDcaeBeDdCdABdAdCDCAABBCDBCDcBCBDAbE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal Ca BA B D  Ca AEDCcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBB CBE EC  CACCBEEACBDaBcDCc          

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen dD  a  ae CD aBbaCEc

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 11 3 44

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 2 1 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 3 58

Matematik-1 40 23 3 58

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 1 1 33
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 1 2 14

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 1 0 100
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GAZME 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,878 248,670 21 68 327 964 9305

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 43 20 38,00 32 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CdADABBD   e  bdAeeAD AdB ABeDedCBbB EDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal       D        AC        

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BeCBBEECbACa C   Eb dcC B              B

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen c   EBE Dac  D      

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 11 53

Türkçe 40 21 11 53

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 0 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 0 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 0 67
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 4 2 57

TYT Sosyal 25 3 0 12

Tarih-1 5 0 0 0

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 6 35

Matematik-1 40 14 6 35

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Sayı problemleri 3 1 1 33
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 1 0 50

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 3 1 43

Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL GÖKOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,720 248,670 40 113 523 1439 14700

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 6,53 6,53 6,04

Toplam: 120 22 15 18,25 15 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBB   AB      cdddCbbAABeCDcCDABCBDeba

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal dabeA            C       

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 11 50

Türkçe 40 20 11 50

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 0 2 0
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 2 4 8

Tarih-1 5 1 4 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN GÖKÇAY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,355 248,670 32 93 451 1269 12111

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 33 20 28,00 23 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCa  a A   dd daAceCDCAABBb    dBCBDA  

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal db BAA CDc       CeA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik C Bc b   E   C dC EcbCBD      b         

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 2 0 40
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 3 0 43

TYT Sosyal 25 7 4 28

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 6 23

Matematik-1 40 9 6 23

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN İMİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,395 248,670 12 44 156 629 6643

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 7 1 6,75 17 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 53 11 50,25 42 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDcDCdADDCAbBADCAdBCABCDDBCBABbEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBA bBDe CcA bCACE c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BB BBE CbA                              

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 3 1 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 1 18

Matematik-1 40 7 1 18

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ŞİMŞEK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,178 248,670 36 104 498 1382 13689

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 30 31 22,25 19 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe AD c    Ae cd   cdAdeDCAbdeCDBeDABCBDAba

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal         D ee     CBc     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik  aBB C    bA     ddabCBcCB              

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen Abceab eb  D        

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 3 3 12

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 0 2 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 1 5 14

Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 1 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ÇALTEPE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,533 248,670 30 85 419 1186 11280

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 22,28 23,16 22,93

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 35 13 31,75 26 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCdBaaaABDDdC eedAdCDCAABBCDBCDABCBDdEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Matematik   BBEbB  aCA   b                        

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL HOYRAZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,643 248,670 25 77 374 1064 10227

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 7 8 5,00 13 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 41 22 35,50 30 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe edADABB a b A cdAeadaCAeBCABCDDBCBABEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBcCeBDB C     eC D      

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B Ce    aA   d   ab Eaa Bc            CB

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcükte anlam 1 0 1 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 3 2 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 8 18

Matematik-1 40 7 8 18

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Sayı problemleri 3 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SÖZGEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,575 248,670 42 116 533 1457 15171

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,53 6,53 6,04

Toplam: 120 20 20 15,00 13 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CaADABBDc   e ededa DCACa ABee  C be d A

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal bBcCa ae       ACEa      

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 14 38

Türkçe 40 15 14 38

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimi 2 0 1 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 1 1 33
Paragrafta anlam 5 3 1 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 1 3 14

TYT Sosyal 25 5 6 20

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 2 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE CAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,805 248,670 28 81 402 1148 10927

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 10 8 8,00 20 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 39 26 32,50 27 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDc ABabC    ddeCDeAABcCDBbDbBCBDdaE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CabBAcBdac       C A     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik   BBEC  caCe C Cd dEb B C c   d         

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 0 2 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 8 25

Matematik-1 40 10 8 25

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 1 33
Rutin olmayan problemler 3 0 2 0
Mutlak değer 1 0 1 0
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT ÜRÜN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,835 248,670 29 82 407 1164 11088

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 38 22 32,50 27 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CcADAaeDc CCA DdAeBADeAeBaABeDDBCBbBbEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal ceca  DBcdE  DCAeEcc     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B C   E  A       d   D                  

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 0 4 0

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT TOKMAK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,528 248,670 23 71 345 997 9604

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 42 17 37,75 31 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe aeADABBD      bCAe ADCAeBCABCDDcCBABbEDd

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal bBAC eDBAC     ACE e     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B   B  CdA       Eb  bC Bc              

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen   c   d             

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Sözcükte anlam 1 0 1 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 0 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 0 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 10 3 40

Tarih-1 5 3 1 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA CESUR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
400,165 248,670 2 4 8 33 488

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 33 5 31,75 79 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 95 21 89,75 75 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDcDdBDDdCeABdAeCDCAABBCeBCD BCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CDDBA dCaBDCEAebDCBe     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBECBEaECACCcCCaEEACBDeBEeCE BB DDCBBC

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen ADECEcBCeEeDBDBaECEA

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 0 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 33 5 83

Matematik-1 40 33 5 83

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 0 3 0
Rutin olmayan problemler 3 3 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 1 0 100
Katı cisim 2 2 0 100
analitik geometri 1 1 0 100

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 6 1 86

Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN YILDIRIM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,023 248,670 41 115 528 1449 14897

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 24 29 16,75 14 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCc    dB ad   ecAeCDCAAdBaedCDbBCBDAba

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal                  Cce     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik   c       CA       d     ecDb           

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen    Ca dd  ea  Bac  c

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 14 45

Türkçe 40 18 14 45

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 2 3 40
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 1 2 4

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 0 1 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 1 2 14

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 0 1 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA ÇELİK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,483 248,670 26 79 390 1112 10677

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 40 24 34,00 28 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CddDABBDdc  A eCcbcdDCAaBCABCbDBCBAaEaDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal cBcdDBD  C     ACEac     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik a   B   CA a C   E   b  B            c  

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen    c     C      E  b

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 3 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Dört İşlem 1 0 1 0
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 1 0
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 1 0

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ HANN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,598 248,670 15 52 238 793 7898

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 5 13 1,75 4 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 52 26 45,50 38 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCeBDBaABeDCCeABAAdCDdAbaBCDBCDABCBeAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CDDBAcBCDeeCEAAEbCBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik dcBebdBcbabA  d   cdb B C               

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 4 1 80

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 13 13

Matematik-1 40 5 13 13

Köklü sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Sayı problemleri 3 1 2 33
Rutin olmayan problemler 3 0 2 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POLAT BEY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 5 35 -3,75 -9 10,90 12,20 11,37

Toplam: 120 18 82 -2,50 -2 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe acbDbccDacebADbCeABcDbcadbAadceBdabBdcae

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal bccabebceadbcabeCceB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BcadBadCebacdbdCAbdacbdbecbdceabcabdceac

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 29 28

Türkçe 40 11 29 28

Sözcükte anlam 1 0 1 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 5 2 3 40
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 0 3 0
Paragrafta anlam 5 0 5 0
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 1 6 14

TYT Sosyal 25 2 18 8

Tarih-1 5 0 5 0

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 0 2 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 35 13

Matematik-1 40 5 35 13

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Köklü sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 0 3 0
Sayı problemleri 3 1 2 33
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 1 0
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 1 0
Yaş problemleri 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 1 0
Polinomlar 1 0 1 0
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 0 1 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Özel dörtgenler 1 0 1 0
Çemderde açı 1 0 1 0
dairede alan 1 0 1 0
Analitik geometri 1 0 1 0
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA BÜYÜKASLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,580 248,670 16 53 247 807 8034

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 15 0 15,00 38 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 46 14 42,50 35 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCdBD  AB  d   BdAdCDbAABBCDcCDABCBDA  

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal    B           E CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBECBE   A   CC  E C DC               

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen d  CEc ac   e a    e

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 6 63

Türkçe 40 25 6 63

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 0 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 0 86

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 1 0 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 0 38

Matematik-1 40 15 0 38

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 2 2 29

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 1 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RZY G 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,155 248,670 17 56 257 828 8210

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 47 18 42,50 35 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CedDABBDc  C   Cc edDbACBbABCDDBCB BEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal                ACE       

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B CBB abbA  ECCC EA deC Be          D   

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen   Ac B BDa  eD  b   

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 8 63

Türkçe 40 25 8 63

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 4 0 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 3 0 12

Tarih-1 5 0 0 0

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 6 35

Matematik-1 40 14 6 35

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 2 1 29

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ELMALI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,010 248,670 11 43 145 604 6469

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 21 9 18,75 47 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 58 35 49,25 41 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADC BDcaAB  Cb dBdAbCDbAABcCDBebABCBDAbE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal e     dCD      d CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CaBB bBacECA CcdCBEEAaBDCBE   E   D  aBa

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen cDEbaEaaAEeDeDaecCb 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 4 3 57

TYT Sosyal 25 4 4 16

Tarih-1 5 0 1 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 9 53

Matematik-1 40 21 9 53

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Sayı problemleri 3 1 2 33
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 1 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 2 0
analitik geometri 1 1 0 100

TYT Fen 20 8 11 40

Fizik 7 3 4 43

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 1 0
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE SABAH 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,143 248,670 27 80 393 1115 10704

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 41 28 34,00 28 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADaBBbc AB bdC ABAAbCDCAAdB bBeDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal dabe   bD Dea  d CBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CeBB  d   a  d     b   DC   C           

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen     Ec a   Dc abdC  

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 0 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 5 8 20

Tarih-1 5 0 4 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 1 2 20

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 1 14

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 1 0
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZER KAYNAK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
407,895 248,670 1 2 6 29 369

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 0 38,00 95 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 25 0 25,00 63 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 95 6 93,50 78 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBD DC ADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBACDBDeACcAbcCACEDB     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBE CCA  E CC EAB DCC DC EB      D CB

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen ECADE E eCAEeDDEEABC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 38 0 95

Türkçe 40 38 0 95

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 0 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 5 0 100

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 0 63

Matematik-1 40 25 0 63

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 2 0 100

TYT Fen 20 16 2 80

Fizik 7 6 0 86

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Canlılar alemi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TND 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,960 248,670 38 111 512 1404 14056

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 28 29 20,75 17 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe A aeBDa Aa bd   edebCDdAABcC BCacBCBDdba

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal                d eBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik  BBd eab ECAdC  a  bbCB                 

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen        Cc  D a      

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 17 40

Türkçe 40 16 17 40

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 4 2 57

TYT Sosyal 25 2 2 8

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 8 20

Matematik-1 40 8 8 20

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 1 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 1 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 0 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ŞEYDA ÖZTAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,920 248,670 9 27 72 343 4389

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 16 8 14,00 35 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 67 28 60,00 50 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDB AB bCee BAAbdcbAABBCDBCDAcCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal  DDBA aCD bCEA E CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBeECBE bCc C  CBdEAC Da deC          e

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen ccEdEcBCcEeDceBcECE 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 0 2 0
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 12 3 48

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 3 1 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 8 40

Matematik-1 40 16 8 40

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 0 2 0
Mutlak değer 1 0 1 0
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 1 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 9 50

Fizik 7 3 4 43

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ AK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,470 248,670 39 112 519 1428 14520

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 44 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 22,28 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,71 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,75 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,32 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 6,53 6,53 6,04

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 10,90 12,20 11,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,24 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,24 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,30 1,57 1,89

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,78 4,30 4,45

Toplam: 120 28 35 19,25 16 40,90 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADbBBDcDbabebdcdeAcCACBCbBCDbeCBccbcDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DecebBDcebbebeCAeEca     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik    B         b                          

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen                    b

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 2 3 40
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 4 3 57

TYT Sosyal 25 6 14 24

Tarih-1 5 1 4 20

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Dört İşlem 1 0 0 0
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TAŞDELEN 0 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,353 248,670 1 10 18 126 1909

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 1 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 33,75 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,57 1,39

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,75 6,53 6,04

Matematik-1 40 25 4 24,00 60 24,00 12,20 11,37

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 1,46 1,27

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 1,28 1,29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 1,57 1,89

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,50 4,30 4,45

Toplam: 120 79 20 74,00 62 74,00 43,92 42,55

TYT Türkçe ADaBBDBDABDcCCdABdAACbCAABBCDBCDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal   DBc     eCcA EDCce     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBECBE ECA    C E ACBDa cDCEbBB DD B e

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen  cE EcdaAEdDBDBaECEA

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 4 63

Matematik-1 40 25 4 63

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 1 1 50
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 2 3 29

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ÜZÜLMEZ 0 -MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,313 248,670 1 75 368 1050 10107

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 1 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,25 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,00 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 3,00 6,53 6,04

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 5,25 12,20 11,37

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 1,46 1,27

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 1,28 1,29

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,75 1,57 1,89

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,00 4,30 4,45

Toplam: 120 42 22 36,50 30 36,50 43,92 42,55

TYT Türkçe eeADABBca   d DCAdBAbCAeBCAaCDDBCBABbaDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal De  aB  c c    AC        

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BB   E Cb  a   a  A  D                  

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen EeAa  E   e  DcEE B 

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcükte anlam 1 0 1 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 4 4 16

Tarih-1 5 1 2 20

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 0 0 0
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 3 2 43

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAR ELÇİLİK 0 -MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,083 248,670 1 48 189 702 7202

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 1 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 27,75 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,57 1,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,25 6,53 6,04

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 10,00 12,20 11,37

Toplam: 120 51 16 47,00 39 47,00 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCeB c AB  C  bBdAACDbAABBCDBCDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CaDBc eCD DCEdbEaCcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik bBBeEeBbDE ACC     E  B                 

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 5 73

Türkçe 40 29 5 73

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50

Felsefe 5 3 2 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 4 28

Matematik-1 40 11 4 28

Köklü sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 2 1 0 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 1 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 2 0 67
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAKIR 0 -MR

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,970 248,670 1 102 495 1375 13618

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 1 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,25 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,75 6,53 6,04

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 13,75 12,20 11,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,46 1,27

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 1,57 1,89

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,50 4,30 4,45

Toplam: 120 24 12 21,00 18 21,00 43,92 42,55

TYT Sosyal DBACbBDB b      Cdcc     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BB B  ECCA   bCC aA dD CB C      b  D e 

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen          e  e      C

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 4 1 80

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 1 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0
Nükleik asitler 1 0 0 0
Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Ekoloji 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
A SEMA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,788 248,670 4 37 119 526 5914

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 59 26 52,50 44 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDe eCAebdAdBADCAdBCABeDDBCBbBEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DB  aaDa Cb  DCeCE c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCcB EC A  ECCC EA daC  bC             

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen E bc Bcc aA  Db  AaC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 1 40

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 15 4 38

Matematik-1 40 15 4 38

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 2 3 29

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFE GÖZEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,695 248,670 5 47 174 674 7019

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 10,34 12,20 11,37

Toplam: 120 52 15 48,25 40 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBBDBaABeadC AeAAdeDCAABeCDBaDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CDDBAcBCDcDCcA E CcA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik C BBdCB            E    C cD            

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 14 4 56

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 3 1 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 1 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ERMANLI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,463 248,670 15 101 493 1368 13432

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 10,34 12,20 11,37

Toplam: 120 33 37 23,75 20 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe ADaBeDceABDaCebeadceCbCAABBCaBebbBCBDAEb

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CbDBecabbdbabecEDCee     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CdBB  B a e a      Eb                   

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 18 55

Türkçe 40 22 18 55

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 4 3 57

TYT Sosyal 25 6 14 24

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 0 2 0

Felsefe 5 0 5 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL UYANIK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
395,438 248,670 1 5 9 42 571

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 34 2 33,50 84 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 92 16 88,00 73 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADAaBDdDCbAD dA aADCACBCABCDDBCBABbcDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBAaDBD  Ccd bCACE c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCBBEECCA  cCCCAEA EDCCBDCBEBBEEDC DcCB

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen ECADEBE eCA CDaEEABC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 11 5 44

Tarih-1 5 4 1 80

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 34 2 85

Matematik-1 40 34 2 85

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Sayı problemleri 3 2 0 67
Ardışık sayılar 1 1 0 100
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 2 0 100

TYT Fen 20 16 2 80

Fizik 7 7 0 100

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 1 0 100
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ARSLAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,903 248,670 10 86 423 1192 11335

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 10,34 12,20 11,37

Toplam: 120 36 19 31,25 26 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe C AedBB cD    e AbBdDCACBCABCDD aBAdE DA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal  BedaBDcdC   eaeCE c     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B   B   b      C EA dD C                

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 8 58

Türkçe 40 23 8 58

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 1 2 20
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 1 0
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 6 9 24

Tarih-1 5 1 3 20

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 1 0 100
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN FATİH KARTALLL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,658 248,670 11 87 427 1206 11462

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 7,32 6,53 6,04

Toplam: 120 36 16 32,00 27 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe CcADABBDcebeebbdbbacDCACeCABeDDBCBABEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DBACaBDBACEA             

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 1 50
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 11 1 44

Tarih-1 5 4 1 80

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 2 0 100
Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 0 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÖZDEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,843 248,670 8 70 343 994 9574

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 47 35 38,25 32 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe ADadBcc AB bdddAcdAdeceAABBCDBCDbBCBDAbE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CaceeA         deCde     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik bBBcabBE  CA C bC  E                 B  

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen bb  EbaCAECDdeBDECEA

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 0 2 0
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 3 8 12

Tarih-1 5 1 4 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 2 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 40 10 5 25

Köklü sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 1 0
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 1 0 50
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 6 60

Fizik 7 1 4 14

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 1 0 100
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 6 0 100

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 1 0 100
Hücre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KİRGİL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,570 248,670 9 84 418 1185 11276

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 8 10 5,50 14 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 41 37 31,75 26 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe  BADABBcc dbe  dc edDCAdBCABeDDBCBABbaDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal  Be a D  bcA  eACE B     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BB c  ECCA aab  cd   ee B    ad     D   

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen  a Dc d Da ceDe  baC

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

Sözcükte anlam 1 0 0 0
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 5 2 71

TYT Sosyal 25 7 5 28

Tarih-1 5 1 2 20

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 1 0
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 1 0 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 10 20

Matematik-1 40 8 10 20

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Sayı problemleri 3 0 3 0
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 1 0
Özel üçgenler 1 0 1 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 1 0 100
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 1 3 14

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 1 0
Kimya heryerde 1 0 1 0
Kimya bilimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SERT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,258 248,670 13 91 439 1240 11731

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 38 32 30,00 25 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCa    AB bd   eAAeecCAABeCDeCDABCBDcEc

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal dDcec eCaBeacA c CeA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBE e   be d      b  aCB bC           

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen         b  De  D C d

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 11 53

Türkçe 40 21 11 53

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 1 1 50
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 6 11 24

Tarih-1 5 1 4 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 1 3 20

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 1 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 1 0
örüntü problemleri 1 0 1 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 1 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 0 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 1 0 100
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DEMİRCİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,053 248,670 3 21 55 275 3760

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 10,34 12,20 11,37

Toplam: 120 66 18 61,50 51 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABBDBDCeADbdAdBADCACcCABCDDcCBAcEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal bBACbBDccCEA eCACEcc     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik BBCcBEECbA  EbCCAEA dDC BDCBE           

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 1 0 100
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 21 4 53

Matematik-1 40 21 4 53

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 0 2 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Sayı problemleri 3 2 0 67
Ardışık sayılar 1 0 1 0
Yüzde problemleri 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 1 0 100
Polinomlar 1 1 0 100
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFAÇORAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,305 248,670 14 95 457 1281 12303

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 34 22 28,50 24 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe dDaeae  dB  Ca  ddAbCDCAABBCDBCDcBCBDAEa

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal CaaBA ebDdDCE  b CBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik         D        e a  B a               

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen  b                  

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

Söz Öbeğinde Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 0 1 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 1 0 50
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 3 0 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 0 0
Dört İşlem 1 0 0 0
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 0 0 0
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 1 33
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NECATİ KAAN SARMA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,833 248,670 12 88 430 1215 11527

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 35 17 30,75 26 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCee   dB bd   edeeCDCAABBCDBeDABCBDAEE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal                E CeA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CeBBb B   C        d  B              B  

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen     cbdC   D        

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 0 0 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Cümlenin öğeleri 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 3 1 12

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 0 0 0
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 0 0
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 0 1 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Mutlak değer 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 1 0 50
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 0 3 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 0 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 1 0
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 1 0 100
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE DOĞDU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,313 248,670 6 49 213 734 7395

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 52 20 47,00 39 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe CBADABeac C d bdAbBdDCACBCAdCDDBCBABEEDA

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal cBACDBDa CEA bCAC  B     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B   B   bA       EA Eb   Db             

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen Ed c  E  a     cE Bb

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 0 0
Yazım kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 13 3 52

Tarih-1 5 4 1 80

Orta çağ avrupa tarihi 1 0 1 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 0 0
Basit eşitsizlikler 2 0 1 0
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 0 0 0
Mutlak değer 1 1 0 100
Rutin olmayan problemler 3 1 0 33
Sayı problemleri 3 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Hız problemleri 1 1 0 100
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Kümeler 1 1 0 100
İkinci dereceden denklemler 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 2 2 29

Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 1 0
Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100

Kimya 7 0 1 0

Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Kalıtım/kan grupları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SERT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,900 248,670 2 16 37 200 2909

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 20 4 19,00 48 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 73 20 68,00 57 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe ADa BDBaABDbCCdABAAbCDCAABBCDBeDAdCBDAdE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal    B  B   eCEAcE CBe     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBBBECBEbECAaC     dA  D  E CE BB bD    

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen cDECEEaaAECD eBeECEA

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Söz Öbeğinde Anlam 2 1 0 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Sözcükte anlam 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 2 0 100
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 1 0 100
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 1 0 100
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 5 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 4 3 57

TYT Sosyal 25 8 3 32

Tarih-1 5 1 0 20

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 0 0
Atatürk ilkeleri 1 0 0 0
Orta çağ avrupa tarihi 1 0 0 0
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfus ve yerleşme 1 0 0 0
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 0 0
Türkiye iklimi 2 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 4 50

Matematik-1 40 20 4 50

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 2 0 100
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 1 0 100
Tek-çift sayılar 1 1 0 100
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 1 0 100
Sayı problemleri 3 0 1 0
Rutin olmayan problemler 3 1 1 33
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 1 0 100
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 1 0 100
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 1 0 100
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 1 0 100
Özel dörtgenler (yamuk) 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 1 0 100
Özel üçgenler 1 1 0 100
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 1 0
Özel dörtgenler 1 1 0 100
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 5 2 71

Elektirik akımı 1 0 1 0
Işığın yayılması 1 1 0 100
Basınç 1 1 0 100
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 1 0 100
Fiziksel büyüklükler 1 1 0 100
Isı alışverişi 1 1 0 100
Hareket 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 1 0 100
Asitler, bazlar, tuzlar 1 1 0 100
Kimya heryerde 1 1 0 100
Kimya bilimi 1 1 0 100
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

Canlılarda üreme çesitleri 1 1 0 100
Canlılar alemi 1 0 1 0
Hücre 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA GÖZEL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,553 248,670 7 55 255 824 8190

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 15 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,22 23,16 22,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,57 1,39

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,28 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,27 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,32 6,53 6,04

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 10,34 12,20 11,37

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,30 1,46 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,68 1,28 1,29

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,25 1,57 1,89

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 5,22 4,30 4,45

Toplam: 120 50 26 43,50 36 43,67 43,92 42,55

TYT Türkçe ADCBB B dBaaCCd aAAddDCAABBbDcCDdBCBDAbE

Cevap Anahtarı B ADCBBDBDABDDCCCABAAACDCAABBCDBCDABCBDAEE

TYT Sosyal eDDBAABdDeeCcAAEeCBA     

Cevap Anahtarı B CDDBAABCDBDCEAAEDCBADBECA

TYT Matematik CBB  CB   dAa      dbaBbC         b     

Cevap Anahtarı B CBBBECBEDECACCACCBEEACBDCBEDCEEBBCDDCBBC

TYT Fen  b  a            CE 

Cevap Anahtarı B ADECEEBCAECDBDBDECEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

Söz Öbeğinde Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Sözcükte anlam 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 1 0 50
Sözcük Türleri 1 0 0 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Cümlenin öğeleri 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 0 0
Anlatım Biçimi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafta anlam 5 3 2 60
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 2 1 67
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 6 1 86

TYT Sosyal 25 14 6 56

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 0 1 0
Atatürk ilkeleri 1 1 0 100
Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 1 0 100
En uzun yüzyıl 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfus ve yerleşme 1 1 0 100
Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 1 0 100
Doğal afetler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 1 50

Felsefe 5 3 2 60

18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 1 0 100
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

Köklü sayılar 1 1 0 100
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Rutin olmayan problemler 3 0 1 0
Mutlak değer 1 1 0 100
örüntü problemleri 1 0 0 0
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 1 0
Hız problemleri 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 1 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Permutasyon 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 1 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
Katı cisim 2 0 0 0
analitik geometri 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 2 0

Elektirik akımı 1 0 0 0
Işığın yayılması 1 0 1 0
Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 1 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 0 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 0 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0
Karışımlar 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlılarda üreme çesitleri 1 0 0 0
Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT TOKYO DENEME 2019-2020 (1.OTURUM)

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
M KEMAL KORUCU 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,723 248,670 1 66 311 930 9007

Puanı Hesaplanan: 117 603 1573 16417

Katılımlar: 1 120 655 1679 17412

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 23,16 22,93

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,70 1,55

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,57 1,39

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 0,92 0,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,34 2,09

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,13

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,25 6,53 6,04

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 4,75 12,20 11,37

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 1,46 1,27

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,50 1,28 1,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,57 1,89

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,25 4,30 4,45

Toplam: 120 47 26 40,50 34 40,50 43,92 42,55

TYT Türkçe CaADABBccebeeabCAeBADCACBCABCDDBCBABEEDe

Cevap Anahtarı A CBADABBDBDCCADDCAABADCACBCABCDDBCBABEEDA

TYT Sosyal DeACaebBdC d   ACEDc     

Cevap Anahtarı A DBACDBDBACEAADCACEDBCADBE

TYT Matematik B dBB  Cd            bC B            c c

Cevap Anahtarı A BBCBBEECCACDECCCAEABEDCCBDCBEBBEEDCCDBCB

TYT Fen   A  d BDad         

Cevap Anahtarı A ECADEBEBDCAECDDEEABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Sözcükte anlam 1 1 0 100
Söz Öbeğinde Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcükte Yapı 2 0 2 0
Sözcük Türleri 1 0 1 0
Cümlenin öğeleri 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Sözcük türleri 1 0 1 0
Karma dil bilgisi 1 0 1 0
Yazım kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimi 2 2 0 100
Paragrafta yapı 2 2 0 100
Paragrafta ana düşünce 3 3 0 100
Paragrafta anlam 5 4 1 80
Paragrafta Yapı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünce 7 7 0 100

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 2 60

Orta çağ avrupa tarihi 1 1 0 100
İslam tarihi 1 0 1 0
En uzun yüzyıl 1 1 0 100
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1 1 0 100
Atatürk ilkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Coğrafyaya yardımcı bilimler 1 0 1 0
Türkiye iklimi 2 1 1 50
Nüfus ve yerleşme 1 0 1 0
Doğal afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

M.Ö 6. yüzyıl - M.S 2. yüzyıl felsefesi 1 0 0 0
M.S 2. yüzyıl - 15. yüzyıl felsefesi 1 0 1 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İNANÇ. AHİRET İNANCI 1 1 0 100
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

MÖ 6 YÜZYIL-MS 2 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2 YÜZYIL-15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 15 YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18 YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20 YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Dört İşlem 1 1 0 100
Sayı basamakları 1 0 0 0
Köklü sayılar 1 0 1 0
Basit eşitsizlikler 2 1 1 50
Rasyonel sayılar 1 1 0 100
Üslü sayılar 1 0 0 0
Tek-çift sayılar 1 0 0 0
Denklem modelleme 1 1 0 100
Mutlak değer 1 0 0 0
Rutin olmayan problemler 3 0 0 0
Sayı problemleri 3 1 0 33
Ardışık sayılar 1 0 0 0
Yüzde problemleri 1 0 0 0
örüntü problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Hız problemleri 1 0 0 0
Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Permutasyon 1 0 1 0
Grafik problemleri 1 0 0 0
Yaş problemleri 1 1 0 100
Kümeler 1 0 0 0
İkinci dereceden denklemler 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Polinomlar 1 0 0 0
Doğruda açı 1 0 0 0
Özel üçgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler (yamuk) 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Özel dörtgenler 1 0 0 0
Çemderde açı 1 0 0 0
dairede alan 1 0 0 0
Analitik geometri 1 0 0 0
analitik geometri 1 0 1 0
Katı cisim 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 1 14

Basınç 1 0 0 0
İş-Enerji ve güç ilişkisi 1 0 0 0
Elektirik akımı 1 1 0 100
Işığın yayılması 1 0 0 0
Isı alışverişi 1 0 0 0
Hareket 1 0 1 0
Fiziksel büyüklükler 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Karışımlar 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimyasal türler arası etkileşimler 1 0 1 0
Atom ve periyodik sistem 1 0 1 0
Asitler, bazlar, tuzlar 1 0 0 0
Kimya heryerde 1 0 0 0
Kimya bilimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlılar alemi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Kalıtım/kan grupları 1 0 0 0
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