
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME 25 544 566 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,0316,82 11,82 2,56 1,16 2,27 1,60 1,75 1,17 2,50 0,92 2,27 3,57 0,67 3,40 0,01 0,00 0,01 10,59 3,64 9,68 2,62 0,48 2,50 2,16 2,05 1,64 1,69 2,51 1,06 2,41 1,06 2,14 45,7431,06 37,96 220,600

Okul Ortalaması 13,9618,76 9,27 2,12 1,68 1,70 1,52 2,32 0,94 2,12 1,48 1,75 3,52 0,80 3,32 0,00 0,00 0,00 10,40 6,20 8,85 1,60 1,48 1,23 1,26 1,91 0,78 1,22 2,74 0,53 1,87 1,57 1,48 39,5938,94 29,85 199,570

KATILIMLAR

1 0 HATİPOĞLU FAHRİ 11 19 16 15,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 5 20,75 6 1 5,75 3 3 2,25 3 4 2,00 6 0 6,00 74 33 65,75 322,278 908

2 0 MUHAMMET AKARSU   24 12 21,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 3 17,25 2 0 2,00 4 3 3,25 3 4 2,00 6 0 6,00 73 26 66,50 320,045 957

3 0 YUSUF KANYILMAZ 11 24 15 20,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 2 19,50 5 2 4,50 2 1 1,75 1 4 0,00 4 2 3,50 71 30 63,50 314,793 1031

4 0 MAKBULE ÇETİNTAŞ   22 13 18,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 61 20 56,00 291,073 1517

5 0 İLKNUR TOKATLI 11 21 19 16,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 2 14,50 3 0 3,00 2 4 1,00 5 2 4,50 3 1 2,75 65 31 57,25 290,450 1530

6 0 ATİKE NUR ÇATALER 11 20 17 15,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 51 26 44,50 247,168 2695

7 0 AYŞE SENA APAYDIN 11 20 17 15,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 19 5 17,75 6 0 6,00 49 29 41,75 246,530 2722

8 0 MERVE ALTAN   20 13 16,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 17 3 16,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 44 21 38,75 232,510 3246

9 0 CEYDA KAYAHAN 11 17 23 11,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 13 5 11,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 46 47 34,25 217,780 3885

10 0 KÜBRA AKBABA   14 18 9,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 11 1 10,75 1 0 1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 41 28 34,00 213,845 4084

11 0 METEHAN TAŞĞIN   9 13 5,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 10 7 8,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 1 0,75 36 28 29,00 197,843 4903

12 0 İREM ÖZKESEK   20 18 15,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 36 35 27,25 187,188 5477

13 0 BİLGE NUR AYDOĞDU   10 8 8,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 4 9,00 2 0 2,00 30 17 25,75 186,738 5497

14 0 MUSTAFA PEKKİRİŞCİ   9 12 6,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 2 0,50 32 27 25,25 185,513 5555

15 0 HÜSEYİN ÖZEL   8 20 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 12 11 9,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 38 54 24,50 182,415 5730

16 0 SALİH EYMEN 11 16 17 11,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 6 5 4,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 30 28 23,00 175,623 6068

17 0 NİSA NUR ALMALI   10 24 4,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 6 24 0,00 4 6 2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 35 78 15,50 150,955 7316

18 0 SÜMEYYE YAŞA R 11 13 21 7,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 7 14 3,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 29 56 15,00 148,743 7404

19 0 ASENA KARTBABA   8 19 3,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 7 4,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 22 45 10,75 136,795 7832

20 0 MURAT CAN AYDIN   13 25 6,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 35 11,25 135,425 7884

21 0 GİZEM AKTAŞ   7 22 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 2 1 1,75 16 26 9,50 131,400 8002

22 0 ARİF AHMET ALTUNBAŞ11C 3 14 -0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 4 0,00 4 2 3,50 1 0 1,00 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 16 33 7,75 127,563 8109

23 0 BERK NAVİR   4 36 -5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 7 8 5,00 1 3 0,25 1 0 1,00 21 58 6,50 123,775 8196

24 2060 GAMZE BETÜL ERKEK 11D 9 26 2,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 10 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 21 54 7,50 123,670 8200

25 747 SEMANUR SÖĞÜT 11A 9 31 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 0 10 -2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 24 96 0,00 99,238 8632
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME 25 544 566 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,0316,82 11,82 2,56 1,16 2,27 1,60 1,75 1,17 2,50 0,92 2,27 3,57 0,67 3,40 0,01 0,00 0,01 10,59 3,64 9,68 2,62 0,48 2,50 2,16 2,05 1,64 1,69 2,51 1,06 2,41 1,06 2,14 45,7431,06 37,96 220,600

Okul Ortalaması 13,9618,76 9,27 2,12 1,68 1,70 1,52 2,32 0,94 2,12 1,48 1,75 3,52 0,80 3,32 0,00 0,00 0,00 10,40 6,20 8,85 1,60 1,48 1,23 1,26 1,91 0,78 1,22 2,74 0,53 1,87 1,57 1,48 39,5938,94 29,85 199,570

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  11 11A 11C 11D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  11 11A 11C 11D



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME 25 544 566 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,0316,82 11,82 2,56 1,16 2,27 1,60 1,75 1,17 2,50 0,92 2,27 3,57 0,67 3,40 0,01 0,00 0,01 10,59 3,64 9,68 2,62 0,48 2,50 2,16 2,05 1,64 1,69 2,51 1,06 2,41 1,06 2,14 45,7431,06 37,96 220,600

Okul Ortalaması 13,9618,76 9,27 2,12 1,68 1,70 1,52 2,32 0,94 2,12 1,48 1,75 3,52 0,80 3,32 0,00 0,00 0,00 10,40 6,20 8,85 1,60 1,48 1,23 1,26 1,91 0,78 1,22 2,74 0,53 1,87 1,57 1,48 39,5938,94 29,85 199,570

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 MUHAMMET AKARSU   24 12 21,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 3 17,25 2 0 2,00 4 3 3,25 3 4 2,00 6 0 6,00 73 26 66,50 320,045 957

2 0 MAKBULE ÇETİNTAŞ   22 13 18,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 61 20 56,00 291,073 1517

3 0 MERVE ALTAN   20 13 16,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 17 3 16,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 44 21 38,75 232,510 3246

4 0 KÜBRA AKBABA   14 18 9,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 11 1 10,75 1 0 1,00 2 5 0,75 2 3 1,25 41 28 34,00 213,845 4084

5 0 METEHAN TAŞĞIN   9 13 5,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 10 7 8,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 1 0,75 36 28 29,00 197,843 4903

6 0 İREM ÖZKESEK   20 18 15,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 36 35 27,25 187,188 5477

7 0 BİLGE NUR AYDOĞDU   10 8 8,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 10 4 9,00 2 0 2,00 30 17 25,75 186,738 5497

8 0 MUSTAFA PEKKİRİŞCİ   9 12 6,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 2 0,50 32 27 25,25 185,513 5555

9 0 HÜSEYİN ÖZEL   8 20 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 12 11 9,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 38 54 24,50 182,415 5730

10 0 NİSA NUR ALMALI   10 24 4,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 0 4,00 6 24 0,00 4 6 2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 35 78 15,50 150,955 7316

11 0 ASENA KARTBABA   8 19 3,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 7 4,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 22 45 10,75 136,795 7832

12 0 MURAT CAN AYDIN   13 25 6,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 20 35 11,25 135,425 7884

13 0 GİZEM AKTAŞ   7 22 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 2 1 1,75 16 26 9,50 131,400 8002

14 0 BERK NAVİR   4 36 -5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 7 8 5,00 1 3 0,25 1 0 1,00 21 58 6,50 123,775 8196
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME 25 544 566 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,0316,82 11,82 2,56 1,16 2,27 1,60 1,75 1,17 2,50 0,92 2,27 3,57 0,67 3,40 0,01 0,00 0,01 10,59 3,64 9,68 2,62 0,48 2,50 2,16 2,05 1,64 1,69 2,51 1,06 2,41 1,06 2,14 45,7431,06 37,96 220,600

Okul Ortalaması 13,9618,76 9,27 2,12 1,68 1,70 1,52 2,32 0,94 2,12 1,48 1,75 3,52 0,80 3,32 0,00 0,00 0,00 10,40 6,20 8,85 1,60 1,48 1,23 1,26 1,91 0,78 1,22 2,74 0,53 1,87 1,57 1,48 39,5938,94 29,85 199,570

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 HATİPOĞLU FAHRİ 11 19 16 15,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 5 20,75 6 1 5,75 3 3 2,25 3 4 2,00 6 0 6,00 74 33 65,75 322,278 908

2 0 YUSUF KANYILMAZ 11 24 15 20,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 2 19,50 5 2 4,50 2 1 1,75 1 4 0,00 4 2 3,50 71 30 63,50 314,793 1031

3 0 İLKNUR TOKATLI 11 21 19 16,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 15 2 14,50 3 0 3,00 2 4 1,00 5 2 4,50 3 1 2,75 65 31 57,25 290,450 1530

4 0 ATİKE NUR ÇATALER 11 20 17 15,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 51 26 44,50 247,168 2695

5 0 AYŞE SENA APAYDIN 11 20 17 15,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 19 5 17,75 6 0 6,00 49 29 41,75 246,530 2722

6 0 CEYDA KAYAHAN 11 17 23 11,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 13 5 11,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 46 47 34,25 217,780 3885

7 0 SALİH EYMEN 11 16 17 11,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 6 5 4,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 30 28 23,00 175,623 6068

8 0 SÜMEYYE YAŞA R 11 13 21 7,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 7 14 3,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 29 56 15,00 148,743 7404

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME 25 544 566 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,0316,82 11,82 2,56 1,16 2,27 1,60 1,75 1,17 2,50 0,92 2,27 3,57 0,67 3,40 0,01 0,00 0,01 10,59 3,64 9,68 2,62 0,48 2,50 2,16 2,05 1,64 1,69 2,51 1,06 2,41 1,06 2,14 45,7431,06 37,96 220,600

Okul Ortalaması 13,9618,76 9,27 2,12 1,68 1,70 1,52 2,32 0,94 2,12 1,48 1,75 3,52 0,80 3,32 0,00 0,00 0,00 10,40 6,20 8,85 1,60 1,48 1,23 1,26 1,91 0,78 1,22 2,74 0,53 1,87 1,57 1,48 39,5938,94 29,85 199,570

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 747 SEMANUR SÖĞÜT 11A 9 31 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 0 10 -2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 24 96 0,00 99,238 8632

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME 25 544 566 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,0316,82 11,82 2,56 1,16 2,27 1,60 1,75 1,17 2,50 0,92 2,27 3,57 0,67 3,40 0,01 0,00 0,01 10,59 3,64 9,68 2,62 0,48 2,50 2,16 2,05 1,64 1,69 2,51 1,06 2,41 1,06 2,14 45,7431,06 37,96 220,600

Okul Ortalaması 13,9618,76 9,27 2,12 1,68 1,70 1,52 2,32 0,94 2,12 1,48 1,75 3,52 0,80 3,32 0,00 0,00 0,00 10,40 6,20 8,85 1,60 1,48 1,23 1,26 1,91 0,78 1,22 2,74 0,53 1,87 1,57 1,48 39,5938,94 29,85 199,570

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 0 ARİF AHMET ALTUNBAŞ11C 3 14 -0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 4 0,00 4 2 3,50 1 0 1,00 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 16 33 7,75 127,563 8109

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA SELÇUKLU GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME 25 544 566 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,0316,82 11,82 2,56 1,16 2,27 1,60 1,75 1,17 2,50 0,92 2,27 3,57 0,67 3,40 0,01 0,00 0,01 10,59 3,64 9,68 2,62 0,48 2,50 2,16 2,05 1,64 1,69 2,51 1,06 2,41 1,06 2,14 45,7431,06 37,96 220,600

Okul Ortalaması 13,9618,76 9,27 2,12 1,68 1,70 1,52 2,32 0,94 2,12 1,48 1,75 3,52 0,80 3,32 0,00 0,00 0,00 10,40 6,20 8,85 1,60 1,48 1,23 1,26 1,91 0,78 1,22 2,74 0,53 1,87 1,57 1,48 39,5938,94 29,85 199,570

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 2060 GAMZE BETÜL ERKEK 11D 9 26 2,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 10 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 21 54 7,50 123,670 8200

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ASENA KARTBABA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,795 220,600 11 19 451 469 7832

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 19 3,25 8 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 22 45 10,75 9 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe acaAD adbb d  e   e dDDBEba   daa a CCdd

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal e  aBcadDecEaAbABccA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik   C   cb  dcb  E     e DD AEa         a 

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen c bc    e  e  c  bE 

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 19 20

Türkçe 40 8 19 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 0 3 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 2 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 11 28

Tarih-1 5 1 2 20

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 8 15

Matematik-1 30 6 7 20

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Sayı-Kesir Problemleri 5 1 0 20
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 0 1 0

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 3 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BERK NAVİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,775 220,600 14 23 478 499 8196

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 21 58 6,50 5 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe acdbbaedacEdbaDeadBbaCebdcaaabedecadaecc

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal dcAdBEbbcCbdEAeeEB e     

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik CeDeacBE c b E CD ba           dc c  D  

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

TYT Fen D                   

Cevap Anahtarı A DEBAEECDCDACAEECBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 36 10

Türkçe 40 4 36 10

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 1 3 25
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 0 4 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 4 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 11 32

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 11 20

Matematik-1 30 7 8 23

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 0 3 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 5 1 2 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 1 3 10

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE NUR AYDOĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,738 220,600 7 13 323 332 5497

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 30 17 25,75 21 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe  EebDBeAadAb   b DD C   ECa             

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal    dBc C  EEa bAdEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik  cCECc   Dd  ECE BDb A                  

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen                   ED

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 8 25

Türkçe 40 10 8 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 4 2 1 50
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 1 0 25
Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 0 50
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 1 1 20

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 30 10 4 33

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 5 2 1 40
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM AKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,400 220,600 13 21 470 490 8002

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 22 1,50 4 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 8,77 10,08 12,17

Toplam: 120 16 26 9,50 8 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe aEB eBCdEC c  d  ae dc ccebebbabCc  abd 

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal     Bc eD a    ABEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik  aCE                                    

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 22 18

Türkçe 40 7 22 18

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 2 1 50
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 3 28

Tarih-1 5 1 0 20

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 30 2 1 7

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÖZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,415 220,600 9 15 342 351 5730

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 20 3,00 8 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 1 7 -0,75 -8 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 13 18 8,50 21 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 38 54 24,50 20 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe cEadDadcdd b  BdeDb C  dEdce dea    C Ec

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal cdCEBdcCDDaECeAdaEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik  DaE dBCb d   CcbdDaedCDcBAE Bccd  bcaDb

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen        DbebCadBcEdbD

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 20 20

Türkçe 40 8 20 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 1 2 25
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 0 50
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 1 25
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 3 2 60

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye'de Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 18 33

Matematik-1 30 12 11 40

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 1 2 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 2 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 1 4 20
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100

Geometri 10 1 7 10

Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 5 29

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZKESEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,188 220,600 6 12 322 331 5477

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 36 35 27,25 23 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe adBEEdDaCAEAbeDcCEBbDdeD  DdcCDAdacddCEb

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal CEbbB eedbCEEbcAEBAB     

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik   D  E c    b                           

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

TYT Fen        aeceb  bCB eE

Cevap Anahtarı A DEBAEECDCDACAEECBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 18 50

Türkçe 40 20 18 50

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 4 4 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 4 0

Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 30 2 2 7

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 1 0 33
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 5 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA AKBABA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,845 220,600 4 10 201 207 4084

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 41 28 34,00 28 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe eEddDBeAEdAAE B  Db Cba aeccd   CcEcaCcb

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal     B ECDbEE   ABEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik CDC CaB   B   CEABD                     

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen E      cCddeeAce bED

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 4 0 100
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 1 2 25
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 3 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 1 44

Tarih-1 5 1 0 20

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 1 28

Matematik-1 30 11 1 37

Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Sayı-Kesir Problemleri 5 3 0 60
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 0 14

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 5 29

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE ÇETİNTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,073 220,600 2 4 82 82 1517

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 61 20 56,00 47 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe dEBcDBdccCA EEe  cb CDDBEeDe ABaCDEcCCbE

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal    cB  b  EECAAABEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik CDCECBBe DBEEECEABDC cC DBAE          D 

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen         C   eAB b Ee

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 2 2 50
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Ekleme 2 2 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 2 44

Tarih-1 5 1 1 20

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 24 2 60

Matematik-1 30 23 2 77

Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Sayı-Kesir Problemleri 5 5 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 1 0 10

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ALTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,510 220,600 3 8 150 153 3246

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 44 21 38,75 32 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe BABEcCeBdAEeABDD  ebDCea  a cCD BD EbCdd

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal         a      dEBAa     

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik CCDCBEBE BC DEE c AeDD D  d          D  

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

TYT Fen  E e       C      cE

Cevap Anahtarı A DEBAEECDCDACAEECBBDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 4 3 1 75
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 2 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 1 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 3 3 12

Tarih-1 5 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 0 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 3 45

Matematik-1 30 17 3 57

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 2 0 67
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 2 2 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 1 0 10

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 1 14

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN TAŞĞIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,843 220,600 5 11 264 273 4903

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 36 28 29,00 24 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe e eA eb  dA  E  ebb d b   D  eBaC c C EE

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal cCCEa   DD     eBEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik  D   Bd  D c E E Beeb  DDcAEb Ba    D D 

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen b      ae ECDAcB    

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 13 23

Türkçe 40 9 13 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 0 0 0
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 1 0 25
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 0 50
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 9 3 36

Tarih-1 5 3 2 60

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye'de Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 8 33

Matematik-1 30 10 7 33

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Sayı-Kesir Problemleri 5 2 2 40
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 3 1 30

Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKARSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,045 220,600 1 2 48 48 957

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 73 26 66,50 55 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe BEBADaCcEdcbEEeABDDdCeeaECD  ABc DEcC EE

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal cCCEBEaeDDEECAbABEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik CDCECBBCDDBE EC AB     bD  dCc  C   D   

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen EeccBACDCdEeeeBBECED

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 4 3 1 75
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 1 2 25
Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 16 4 64

Tarih-1 5 4 1 80

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye'de Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 3 50

Matematik-1 30 18 3 60

Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 3 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 3 0 60
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri 10 2 0 20

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 13 7 65

Fizik 7 4 3 57

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT CAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,425 220,600 12 20 458 477 7884

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 25 6,75 17 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 20 35 11,25 9 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe eEaAedecddA  EBbdbeedccacebBdAcaCDEcCdEE

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal Aab eEbeba     ABbBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik                     e                   

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen c                  D

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 25 33

Türkçe 40 13 25 33

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 1 2 25
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 8 24

Tarih-1 5 1 3 20

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA PEKKİRİŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,513 220,600 8 14 326 335 5555

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 32 27 25,25 21 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe eEeAeaeAECcA aBbBDbbdb                  

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal bCCbeacCbbEECcAABEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik CDC  BeCccB E   c D       AE d          

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen Eb  c               

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 12 23

Türkçe 40 9 12 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 3 0 75
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 2 3 40

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 5 25

Matematik-1 30 10 5 33

Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 1 1 20
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ALMALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,955 220,600 10 17 431 446 7316

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 14 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 24 4,00 10 8,20 9,27 11,82

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,77 0,94 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,93 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,88 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,95 7,71 9,12

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 8,16 8,85 9,68

Geometri 10 4 6 2,50 25 0,61 1,23 2,50

TYT Matematik 40 10 30 2,50 6 8,77 10,08 12,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,56 0,78 1,64

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,58 0,53 1,06

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 1,31 1,48 2,14

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 2,44 2,79 4,84

Toplam: 120 35 78 15,50 13 27,18 29,63 35,18

TYT Türkçe  eebddeB A Aca ebae DCecdcadECcbdbcEbC E

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal edACeaDecdCEEAcA BAB     

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik abcdeEdcbaabcdEeDCbaabcDeedcBaaBcDeEDcba

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

TYT Fen DEBdcaecaDbecadbcead

Cevap Anahtarı A DEBAEECDCDACAEECBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 24 25

Türkçe 40 10 24 25

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 1 2 25
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 2 3 40

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 30 25

Matematik-1 30 6 24 20

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 1 2 33
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 0 2 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 2 3 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 2 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0

Geometri 10 4 6 40

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 3 4 43

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ATİKE NUR ÇATALER 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,168 220,600 4 6 139 141 2695

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 8 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 14,22 9,27 11,82

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,97 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,34 0,94 1,17

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,94 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,53 7,71 9,12

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,84 8,85 9,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 1,23 2,50

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 15,62 10,08 12,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,96 0,78 1,64

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,04 0,53 1,06

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,29 1,48 2,14

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,29 2,79 4,84

Toplam: 120 51 26 44,50 37 43,12 29,63 35,18

TYT Türkçe cEcdDBCccdce EBABcbeCD B CcdEABaCDEcCCdd

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal ACCEBEbCbaEECAAABEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik  D dC BC D c EC ABe  A D                

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen c   a   C     c   ED

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 1 2 25
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 4 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 17 3 68

Tarih-1 5 5 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 30 11 3 37

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Sayı-Kesir Problemleri 5 2 1 40
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 0 2 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SENA APAYDIN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,530 220,600 5 7 140 142 2722

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 8 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 14,22 9,27 11,82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,97 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,34 0,94 1,17

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,94 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,28 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 9,53 7,71 9,12

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 12,84 8,85 9,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,78 1,23 2,50

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 15,62 10,08 12,17

Toplam: 120 49 29 41,75 35 43,12 29,63 35,18

TYT Türkçe cAeEEdeBCAEebeDDbEBAeCbc  aecC ABDeEdCEb

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal CccCBEac e a  d          

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik C DCBEdEcBC DEEC C BDcd  CEABbC E DE D B

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 4 0 100
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 1 3 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 2 25
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 7 16

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 5 63

Matematik-1 30 19 5 63

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 2 0 67
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 5 2 1 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 1 1 50
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Olasılık 1 0 1 0

Geometri 10 6 0 60

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KAYAHAN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,780 220,600 6 9 185 191 3885

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 8 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 14,22 9,27 11,82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,97 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,34 0,94 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,94 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,53 7,71 9,12

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 12,84 8,85 9,68

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,78 1,23 2,50

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 15,62 10,08 12,17

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,96 0,78 1,64

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,04 0,53 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,29 1,48 2,14

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 4,29 2,79 4,84

Toplam: 120 46 47 34,25 29 43,12 29,63 35,18

TYT Türkçe eAdEcbDBecbceecaCEebbCeDccaBcCcABbDECCcE

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal CEcbBE eaCaEEbcAEBAB     

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik C cCdEec e  DEECDC  D B    A CdB  D  D e

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

TYT Fen cEe ada ee e    e c 

Cevap Anahtarı A DEBAEECDCDACAEECBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 23 43

Türkçe 40 17 23 43

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 1 3 25
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 2 2 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 3 2 60

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 7 40

Matematik-1 30 13 5 43

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 1 33
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 2 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100

Geometri 10 3 2 30

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 10 5

Fizik 7 1 5 14

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HATİPOĞLU FAHRİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,278 220,600 1 1 45 45 908

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 8 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 14,22 9,27 11,82

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,97 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,34 0,94 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,53 7,71 9,12

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 12,84 8,85 9,68

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,78 1,23 2,50

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 15,62 10,08 12,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,96 0,78 1,64

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,04 0,53 1,06

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,29 1,48 2,14

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,29 2,79 4,84

Toplam: 120 74 33 65,75 55 43,12 29,63 35,18

TYT Türkçe BdBeeBeAEdAbE B  ae CDaBceDd cdDCDcaCCEE

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal bCCcBE CDDEECAbeBEBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik  DCEdBBCbDBEcEdEABDCeA DDBAEC BEe D DBD 

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen EDaEab DCcceeABBECED

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 4 3 1 75
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 3 2 60

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye'de Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 28 6 70

Matematik-1 30 22 5 73

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 2 1 67
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 5 5 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Olasılık 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 6 1 60

Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 3 3 43

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 3 4 43

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR TOKATLI 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,450 220,600 3 5 83 83 1530

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 8 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 14,22 9,27 11,82

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,97 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,34 0,94 1,17

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,94 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,53 7,71 9,12

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 12,84 8,85 9,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,78 1,23 2,50

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 15,62 10,08 12,17

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,96 0,78 1,64

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,04 0,53 1,06

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,29 1,48 2,14

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,29 2,79 4,84

Toplam: 120 65 31 57,25 48 43,12 29,63 35,18

TYT Türkçe BeeEECDBdcEbbeDDdEBbeCCecbaBECDABacEbCdb

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal CEACBEbD CCEEbeAEBAB     

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik   D BdBE aC  EE   A DD DACEA  CB  D     

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

TYT Fen eEceE eDCeACdE bB DE

Cevap Anahtarı A DEBAEECDCDACAEECBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 3 1 75
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 3 1 75
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 3 64

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 1 0 100
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 2 45

Matematik-1 30 15 2 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 1 1 33
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 2 0 40
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 1 0 50
Yüzde Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 3 0 30

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 2 4 29

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH EYMEN 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,623 220,600 7 16 363 373 6068

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 8 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 14,22 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,97 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,34 0,94 1,17

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,94 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,53 7,71 9,12

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 12,84 8,85 9,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 1,23 2,50

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 15,62 10,08 12,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,96 0,78 1,64

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,04 0,53 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,29 1,48 2,14

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,29 2,79 4,84

Toplam: 120 30 28 23,00 19 43,12 29,63 35,18

TYT Türkçe aEdADBecbdcb  edB D CbeBE ce  BbCDEbCbEE

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal    E   b D     ABEBb     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik  DCEC edacd   CE                        

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen ceaEB    e          

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 17 40

Türkçe 40 16 17 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 1 2 25
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 2 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 2 24

Tarih-1 5 1 0 20

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 30 6 5 20

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 2 3 29

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YAŞA R 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,743 220,600 8 18 438 455 7404

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 8 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 21 7,75 19 14,22 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,97 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,34 0,94 1,17

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,94 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,28 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 9 -1,25 -6 9,53 7,71 9,12

Matematik-1 30 7 14 3,50 12 12,84 8,85 9,68

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,78 1,23 2,50

TYT Matematik 40 8 16 4,00 10 15,62 10,08 12,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,96 0,78 1,64

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,04 0,53 1,06

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,29 1,48 2,14

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 4,29 2,79 4,84

Toplam: 120 29 56 15,00 13 43,12 29,63 35,18

TYT Türkçe cEBAbeecEdAb  B  be dcaBcbDedABaCDaeC cd

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal b Ccecabbec              

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik eeed  cecDcac CcdBD    cD AdC aE      c 

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen EecE e caeaCeA BdbED

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 21 33

Türkçe 40 13 21 33

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 2 1 50
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 1 9 4

Tarih-1 5 1 3 20

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 16 20

Matematik-1 30 7 14 23

Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 3 1 60
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 1 2 10

Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 10 35

Fizik 7 2 3 29

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 2 5 29

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KANYILMAZ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,793 220,600 2 3 56 56 1031

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 8 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 14,22 9,27 11,82

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,97 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,34 0,94 1,17

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,94 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,53 7,71 9,12

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 12,84 8,85 9,68

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,78 1,23 2,50

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 15,62 10,08 12,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,96 0,78 1,64

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,04 0,53 1,06

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,29 1,48 2,14

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 4,29 2,79 4,84

Toplam: 120 71 30 63,50 53 43,12 29,63 35,18

TYT Türkçe aABEbCDaeAb eBcDeEBADCCDebaBcCcABDbECCEd

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal CEACBED abCEEAcAEBAa     

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik CCDC EeEEBe DEE D ABDDB  CEA  CcdDDE D  

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

TYT Fen DEd     eeeCe cCBcDE

Cevap Anahtarı A DEBAEECDCDACAEECBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 4 2 2 50
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 4 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 4 60

Tarih-1 5 5 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 1 0 100
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 0 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 4 63

Matematik-1 30 20 2 67

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 1 0 100
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar 3 1 0 33
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 4 0 80
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 2 0 100
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 5 2 50

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 2 1 29

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR SÖĞÜT 747 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
99,238 220,600 1 25 501 522 8632

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 1 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 1,25 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,94 1,17

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 0,00 7,71 9,12

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 1,25 8,85 9,68

Geometri 10 0 10 -2,50 -25 -2,50 1,23 2,50

TYT Matematik 40 7 33 -1,25 -3 -1,25 10,08 12,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 0,78 1,64

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 0,53 1,06

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -1,50 1,48 2,14

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,00 2,79 4,84

Toplam: 120 24 96 0,00 0 0,00 29,63 35,18

TYT Türkçe aAeEbdeBaAEAdaabedecabbadacBEdbceabEadca

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal edcdBabcdeabEAdbbcAd     

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik eaDdcEBccdbcbbbaadcBebdbAeEeaCecabbbccde

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

TYT Fen bEacdECabaedcEdacaba

Cevap Anahtarı A DEBAEECDCDACAEECBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 31 23

Türkçe 40 9 31 23

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 3 1 75
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 1 3 25
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 4 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 16 16

Tarih-1 5 1 4 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 1 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 33 18

Matematik-1 30 7 23 23

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü İfadeler 1 0 1 0
Köklü İfadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar 3 1 2 33
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 1 4 20
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 2 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Olasılık 1 1 0 100

Geometri 10 0 10 0

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 3 4 43

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Lambalı Devreler 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 7 1 6 14

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF AHMET ALTUNBAŞ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,563 220,600 1 22 473 493 8109

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 1 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 14 -0,50 -1 -0,50 9,27 11,82

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,25 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,00 0,94 1,17

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 4,25 7,71 9,12

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 3,50 8,85 9,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 1,23 2,50

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,50 10,08 12,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 0,78 1,64

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 -1,50 0,53 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,48 2,14

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 -0,50 2,79 4,84

Toplam: 120 16 33 7,75 6 7,75 29,63 35,18

TYT Türkçe aAcbdeadbcEAbdecb                       

Cevap Anahtarı A BABEECDBCAEAABDDCEBADCCDBEDBECDABDDECCEE

TYT Sosyal da CeE DECdEabc          

Cevap Anahtarı A CEACBEDDECCEEAAAEBABCDBBD

TYT Matematik C   d  E      b           EA    E       

Cevap Anahtarı A CCDCBEBEEBCDDEECDCABDDBDACEABCCBEDDEDDCB

TYT Fen DdceE  ceeeed a     

Cevap Anahtarı A DEBAEECDCDACAEECBBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 14 8

Türkçe 40 3 14 8

Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 4 1 3 25
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 2 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 7 24

Tarih-1 5 1 3 20

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 1 0 100
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 0 1 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 1 0 50
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0

Geometri 10 1 0 10

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 10 10

Fizik 7 2 3 29

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
İş, Güç ve Enerji 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Lambalı Devreler 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 6 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ PUAN YAYINLARI TYT 2021 ÖZEL SAYI DENEME

KONYA / SELÇUKLU / GENÇ HEDEF ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE BETÜL ERKEK 2060 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,670 220,600 1 24 479 500 8200

Puanı Hesaplanan: 25 512 533 8664

Katılımlar: 1 25 544 566 8876

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 2,50 9,27 11,82

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 1,70 2,27

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 0,94 1,17

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 1,75 2,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,32 3,40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 1,00 7,71 9,12

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 -0,50 8,85 9,68

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,50 1,23 2,50

TYT Matematik 40 4 12 1,00 3 1,00 10,08 12,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 0,78 1,64

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,53 1,06

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,75 1,48 2,14

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,00 2,79 4,84

Toplam: 120 21 54 7,50 6 7,50 29,63 35,18

TYT Türkçe B dAe abddAbEEB abeadDDacdbcbd bdca Cdbd

Cevap Anahtarı B BEBADBCAECAAEEBABDDCCDDBECDBEABDCDEDCCEE

TYT Sosyal   ddc cd ebEaccbBaBA     

Cevap Anahtarı B ACCEBEECDDEECAAABEBACBDDB

TYT Matematik    cbd  a  c  b  B d c b  b C   b b D  C

Cevap Anahtarı B CDCECBBCDDBEEECEABDCDACDDBAECBBECEDDDBDC

TYT Fen c   B     c  dB  aED

Cevap Anahtarı B EDEEBACDCAECDABBECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 26 23

Türkçe 40 9 26 23

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 4 1 2 25
Cümle Tamamlama ve Oluşturma 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Cümlelerin Anlamca Birleştirilmesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Diğer Yazım Yanlışlıkları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ - CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Dil Bilgisinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Ekleme 2 1 1 50
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 2 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 12 16

Tarih-1 5 0 3 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Anadolu   nun İlk Fatihleri 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
Yer'in Yapısı, Jeolojik Devirler ve Kayaçlar 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Nüfusun Değişimi ve Dağılışı 1 0 0 0
Türkiye'de Doğal Afetler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Kur   an   da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Sistematik Felsefe 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 12 10

Matematik-1 30 2 10 7

Üslü İfadeler 1 0 0 0
Köklü İfadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar 3 0 3 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 1 1 20
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri (Rutin Olmayan Problemler) 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0

Geometri 10 2 2 20

Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 1 1 14

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Lambalı Devreler 1 0 0 0
İş, Güç ve Enerji 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
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